
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

KATILIMLAR

1 0 MERT ARIK   32 8 30,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 102 16 98,00 434,710 1

2 0 MUSTAFA HAYDAR EKİCİ12 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 101 19 96,25 430,238 3

3 0 MERT IŞIK   32 8 30,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 26 1 25,75 9 0 9,00 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 97 15 93,25 420,325 11

4 0 CAN DEMİREL   29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 0 9,00 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 96 20 91,00 413,935 13

5 0 CEM TUNA GÜMÜŞOĞLU  29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 96 23 90,25 411,693 15

6 178 CAN ÇALIŞKAN   30 8 28,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 6 0 6,00 3 3 2,25 6 0 6,00 4 2 3,50 94 17 89,75 409,875 17

7 0 ÖMER ÜNALDI   33 7 31,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 26 1 25,75 4 0 4,00 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 93 13 89,75 409,583 21

8 0 TUANA ŞİRİN ERCAN -M 33 6 31,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 1 24,75 8 0 8,00 5 1 4,75 3 4 2,00 6 0 6,00 93 16 89,00 407,195 23

9 0 MERVEGÜL BUĞDAY   26 14 22,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 27 3 26,25 9 1 8,75 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 92 26 85,50 397,785 33

10 0 BORAN EREN   25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 5 23,75 8 1 7,75 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 89 27 82,25 388,160 40

11 0 İREM ERASLAN -M 26 14 22,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 28 1 27,75 8 2 7,50 4 3 3,25 6 0 6,00 3 3 2,25 88 26 81,50 385,665 42

12 0 İDİL TOPRAK 12 29 11 26,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 25 5 23,75 10 0 10,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 89 30 81,50 385,168 44

13 0 BEYZANUR KURU -M 28 12 25,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 27 3 26,25 5 0 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 86 26 79,50 379,300 46

14 0 ALİYE YİĞİT   28 11 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 24 3 23,25 6 2 5,50 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 86 26 79,50 379,208 48

15 0 BENNU VAROL   33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 30 0 30,00 7 1 6,75 1 2 0,50 83 16 79,00 376,538 50

16 0 BERRA PÜRYAN   30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 5 23,75 6 0 6,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 84 25 77,75 373,500 52

17 0 ALİ DUYAR   26 14 22,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 25 5 23,75 6 0 6,00 4 3 3,25 6 0 6,00 3 3 2,25 83 29 75,75 368,300 54

18 0 OSMAN KEREM ÜNAL   29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 20 9 17,75 10 0 10,00 3 4 2,00 4 3 3,25 2 3 1,25 83 34 74,50 363,838 56

19 434 HAMZA AKTACİR 11B 22 18 17,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 26 3 25,25 9 0 9,00 4 3 3,25 4 2 3,50 1 3 0,25 79 33 70,75 353,670 62

20 0 DEFNE TEMİZCAN   28 11 25,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 20 6 18,50 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 3 3 2,25 78 28 71,00 353,558 64

21 0 YUSUF EREN YALNIZ -M 32 8 30,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 24 3 23,25 2 1 1,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 76 22 70,50 351,050 66

22 0 FURKAN ENES BULUT   30 9 27,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 11 2 10,50 7 0 7,00 3 4 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 75 22 69,50 348,643 68

23 0 GÜLCE ÖZDEŞ -M 32 8 30,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 19 1 18,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 2 3,50 4 2 3,50 74 18 69,50 348,330 70

24 0 BERRA KILIÇ 12 26 12 23,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 18 5 16,75 5 3 4,25 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 76 29 68,75 347,105 74

25 0 DEMİR VELİOĞLU   29 10 26,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 5 17,75 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 75 25 68,75 346,580 76

26 0 ZEYNEP YAVUZ 12 31 7 29,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 7 1 6,75 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 75 25 68,75 346,053 78

27 0 EFE HACIALİOĞLU 12 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 22 4 21,00 1 0 1,00 5 1 4,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 75 26 68,50 345,655 80

28 0 DERENSU GÜNAL   25 13 21,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 21 5 19,75 6 0 6,00 2 4 1,00 6 0 6,00 2 3 1,25 75 28 68,00 344,863 84

29 0 ZEYNEP CEREN ERCAN   26 14 22,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 26 3 25,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 2 4 1,00 75 29 67,75 343,910 86
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

KATILIMLAR

30 0 ADİL BAŞ 12 28 11 25,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 22 3 21,25 4 1 3,75 3 3 2,25 3 4 2,00 1 4 0,00 75 29 67,75 343,493 88

31 0 ATA DİRİL   25 12 22,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 21 2 20,50 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 2 4 1,00 74 26 67,50 343,350 90

32 0 AYŞE SELEN ERKAL   26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 23 6 21,50 2 1 1,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 74 27 67,25 342,483 94

33 0 SİNEM YILDIZ -M 29 9 26,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 1 16,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 2 4,50 3 2 2,50 72 19 67,25 341,958 96

34 0 NURSİMA PEHLİVAN   22 17 17,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 22 7 20,25 8 0 8,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 76 37 66,75 341,628 98

35 0 ALİ BARAN COŞKUN   28 11 25,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 25 2 24,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 71 16 67,00 341,138 100

36 0 EREN YAZANEL -M 28 7 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 16 4 15,00 8 0 8,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 71 16 67,00 341,078 102

37 0 GÜVEN ÜNSAL -M 32 7 30,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 15 1 14,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 69 10 66,50 338,928 111

38 0 İREM YAVUZ 12 31 8 29,00 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 18 1 17,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 2 2 1,50 71 20 66,00 337,730 115

39 0 SAYGIN SADIK KIRAL   23 12 20,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 23 3 22,25 8 1 7,75 2 5 0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 74 34 65,50 337,410 117

40 0 ELA DİDEM ARTUT 12 28 9 25,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 27 2 26,50 3 0 3,00 3 4 2,00 2 0 2,00 70 17 65,75 337,378 119

41 0 EGE KİMİNSU 12 32 7 30,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 16 3 15,25 3 0 3,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 70 17 65,75 336,703 122

42 0 ELİFDAMLA YARIMOĞLU12 24 11 21,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 22 6 20,50 5 2 4,50 2 4 1,00 5 1 4,75 2 2 1,50 72 28 65,00 335,828 126

43 327 HELİNZELAL GEZER   30 9 27,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 21 5 19,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 3 3,25 2 2 1,50 72 28 65,00 334,983 128

44 0 ZEYNEPSU YEŞİL   25 11 22,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 19 0 19,00 3 3 2,25 5 2 4,50 4 1 3,75 69 18 64,50 334,318 132

45 0 KUZEY ÇETİNBAŞ   26 13 22,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 17 1 16,75 6 0 6,00 3 2 2,50 5 1 4,75 2 0 2,00 69 24 63,00 329,673 144

46 0 ELİF KAYRA DELİBAŞ   27 13 23,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 21 3 20,25 4 0 4,00 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 71 33 62,75 328,668 148

47 0 FATIMA ALEYNA DEMİR   27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 7 18,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 71 37 61,75 325,748 154

48 0 BENGİSU GÜLSOY -M 28 12 25,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 20 2 19,50 2 2 1,50 3 3 2,25 2 3 1,25 68 25 61,75 325,435 156

49 0 KAAN TOPÇU   29 10 26,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 16 3 15,25 3 3 2,25 5 2 4,50 2 3 1,25 68 25 61,75 325,360 158

50 2798 MEHMET ALİ CENGİZ 12E 23 17 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 7 21,25 5 5 3,75 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 73 47 61,25 324,888 162

51 0 ALMİRA ULAŞ -M 28 11 25,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 20 2 19,50 4 0 4,00 2 4 1,00 1 1 0,75 67 24 61,00 323,008 166

52 0 ANIL BAŞAK   23 8 21,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 21 7 19,25 6 0 6,00 3 3 2,25 4 3 3,25 2 4 1,00 68 31 60,25 321,485 176

53 0 ZEYNFP HALICI   25 7 23,25 1 0 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 24 2 23,50 3 0 3,00 62 12 59,00 317,158 186

54 0 ERDEM ERASLAN -M 23 16 19,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 19 6 17,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 4 1 3,75 3 3 2,25 66 34 57,50 313,550 197

55 0 REDA DEMİROĞLU   29 8 27,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 11 3 10,25 4 1 3,75 2 5 0,75 4 0 4,00 1 3 0,25 64 25 57,75 313,095 199

56 0 YUSUF EMRE BEYLER   24 11 21,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 20 3 19,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 63 22 57,50 312,988 201

57 0 ZEYNEP SUDE ŞAHİN 12 25 14 21,50 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 22 2 21,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 0 6 -1,50 66 34 57,50 312,915 203

58 0 SUDE ALTUNÇEKİÇ   29 10 26,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 14 2 13,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 2 3 1,25 63 24 57,00 310,875 209
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

KATILIMLAR

59 0 MURAT YARDIMCI   23 15 19,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 18 1 17,75 1 0 1,00 2 5 0,75 3 3 2,25 3 3 2,25 64 30 56,50 310,338 211

60 0 RAVZA ÇAYIR -M 23 11 20,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 20 1 19,75 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 62 23 56,25 309,403 215

61 0 ZEYNEP TEMİZCAN   28 12 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 15 7 13,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 64 32 56,00 307,960 222

62 0 MERT AYDIN   22 14 18,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 14 8 12,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 1 4 0,00 64 35 55,25 306,730 228

63 0 BEYZA *RLİ   22 17 17,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 16 2 15,50 3 1 2,75 5 1 4,75 3 3 2,25 2 3 1,25 63 32 55,00 306,123 230

64 0 FATİH ÖZSİPAHİ -M 22 15 18,25 1 3 0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 23 1 22,75 5 1 4,75 1 0 1,00 1 2 0,50 59 22 53,50 301,258 243

65 0 UMUT EMRE TEKİN   19 20 14,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 19 5 17,75 2 0 2,00 4 3 3,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 61 31 53,25 301,185 245

66 0 EGE KOÇ   24 15 20,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 22 4 21,00 1 0 1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 61 30 53,50 300,998 247

67 0 ERALP GÖKDOĞAN 12 22 11 19,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 13 2 12,50 7 1 6,75 4 2 3,50 3 3 2,25 1 2 0,50 60 28 53,00 299,808 255

68 0 MİRAN EREN   22 12 19,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 17 2 16,50 5 1 4,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 59 27 52,25 297,465 273

69 731 RAFET ERSOY 12C 23 14 19,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 13 6 11,50 1 0 1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 58 30 50,50 292,235 295

70 0 ARDA DEMİRCİ   18 14 14,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 18 4 17,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 58 31 50,25 291,820 301

71 0 SELAY POLATKAN   22 14 18,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 1 3 0,25 19 6 17,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 58 31 50,25 291,360 303

72 0 DURU PELİN KUVULMAZ12 24 15 20,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 5 12,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 56 25 49,75 289,623 309

73 829 EMİR ÜNLÜER 12D 22 14 18,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 14 4 13,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 54 20 49,00 287,645 315

74 0 NEHİR ÖRENÇ -M 29 8 27,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 3 4,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 4 0,00 53 15 49,25 287,345 323

75 0 CANSEL TAŞKESEN -M 27 11 24,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 7 5 5,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 54 20 49,00 286,818 328

76 0 ASU ELA ÇİMEN   26 13 22,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 5 0 5,00 2 3 1,25 55 29 47,75 283,488 336

77 0 YAĞIZ EFE İÇİN   27 12 24,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 55 29 47,75 283,145 340

78 0 DURU ERK 12 28 9 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 10 7 8,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 22 47,50 282,133 344

79 0 FURKAN TIRAŞ -M 22 14 18,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 11 4 10,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 52 22 46,50 280,175 352

80 0 SEHER ÖZTÜRK 12 25 15 21,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 16 10 13,50 5 3 4,25 0 7 -1,75 5 2 4,50 0 5 -1,25 58 51 45,25 275,953 370

81 0 ELİF DURU GÜLBAĞ   24 12 21,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 9 1 8,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 51 24 45,00 275,380 372

82 0 FAHRİ EFE AKBULUT   25 5 23,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 12 4 11,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 49 18 44,50 273,293 388

83 0 SELİN KADIOĞLU 12 23 16 19,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 16 1 15,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 50 25 43,75 271,765 398

84 0 ZEYNEBCEREN DEMİR -M 23 15 19,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 7 3 6,25 3 4 2,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 50 28 43,00 269,548 413

85 0 DEFNE KAYNAK   24 15 20,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 7 6,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 52 39 42,25 267,053 432

86 0 ECE NAZ TAŞCI   29 11 26,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 51 35 42,25 266,173 441

87 0 ELİF BİRET ÇEBİ 12 25 11 22,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 1 4,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 47 21 41,75 265,313 445
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Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

KATILIMLAR

88 0 MUSTAFA VAROL   25 10 22,50 4 0 4,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 8 5 6,75 46 19 41,25 263,650 461

89 0 BETÜL KÖROĞLU -M 22 16 18,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 9 1 8,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 23 40,25 261,235 476

90 0 EDİZ CANDAŞ   21 13 17,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 13 6 11,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 48 32 40,00 260,523 478

91 0 YAĞIZ EFE MUTLU 12 26 8 24,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 44 15 40,25 260,425 480

92 21180 AHSEN NUR OKUR 12G 24 11 21,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 8 8 6,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 48 32 40,00 260,128 488

93 0 ŞEVVAL İPEK   25 14 21,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 6 10 3,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 48 40 38,00 254,105 526

94 0 ZEYNEP SERDAROĞLU 12 24 10 21,50 1 1 0,75 1 1 0,75 13 2 12,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 19 36,25 248,680 563

95 0 SİMAY TATLI -M 24 14 20,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 8 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 43 29 35,75 247,400 571

96 0 DEFNE PEZEK   24 11 21,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 41 25 34,75 244,163 596

97 0 EREN DEMİRCİOĞLU   21 14 17,50 14 7 12,25 1 0 1,00 3 3 2,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 40 26 33,50 241,005 620

98 0 TUĞBA ÇELEBİ -M 20 17 15,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 7 1,25 39 25 32,75 238,858 647

99 0 ELİF CEYLAN -M 27 13 23,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 11 1,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 41 33 32,75 237,798 660

100 0 HALİLMERT BİLGİÇ 12 18 20 13,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 7 8 5,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 41 36 32,00 236,990 670

101 0 ZEYNEP ALTUNBAŞ 12 20 16 16,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 40 33 31,75 236,035 684

102 0 CEYLİN İLERİ 12 24 13 20,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 21 30,75 232,138 715

103 0 BEREN BÜLBÜLOĞLU   20 15 16,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 3 3,25 34 22 28,50 225,958 767

104 0 TURGUT EFE BİLGİN 12 14 19 9,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 10 8 8,00 1 0 1,00 1 1 0,75 36 34 27,50 223,878 782

105 0 TUĞBA KE *K   21 18 16,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 12 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 37 27,75 223,770 786

106 0 AYSU KAYA 12 20 14 16,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 6 13 2,75 2 4 1,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 38 46 26,50 219,915 803

107 0 İBRAHİM EJDER   20 15 16,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 29 15 25,25 216,143 824

108 0 ZEYNEP SUDE KESKİN -M 13 16 9,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 7 15 3,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 35 49 22,75 209,595 861

109 0 ECEM IŞIKGECE   22 13 18,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 28 20 23,00 209,063 868

110 0 İLAY ERGEN   6 4 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 11 2 10,50 3 1 2,75 23 8 21,00 204,770 887

111 0 TUNA BERKE ÇELEBİ 12 9 10 6,50 12 5 10,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 25 17 20,75 203,880 891

112 0 BARKIN EREROĞLU   16 16 12,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 25 23 19,25 198,575 923

113 1021 YİĞİT HANZALA ŞENSOY12A 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 10 16 6,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 26 40 16,00 190,410 961

114 0 HANEN ELAŞTAR 12 10 15 6,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 9 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 25 38 15,50 188,038 977

115 3 BÜŞRANURYILDIRIM 12A 14 26 7,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 8 0,00 2 4 1,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 28 57 13,75 182,580 987

116 0 CEYDA TEKİN   13 27 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 28 58 13,50 181,858 993
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

KATILIMLAR

117 0   0 0 0,00
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MERT ARIK   32 8 30,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 102 16 98,00 434,710 1

2 0 MERT IŞIK   32 8 30,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 26 1 25,75 9 0 9,00 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 97 15 93,25 420,325 11

3 0 CAN DEMİREL   29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 0 9,00 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 96 20 91,00 413,935 13

4 0 CEM TUNA GÜMÜŞOĞLU  29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 96 23 90,25 411,693 15

5 178 CAN ÇALIŞKAN   30 8 28,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 6 0 6,00 3 3 2,25 6 0 6,00 4 2 3,50 94 17 89,75 409,875 17

6 0 ÖMER ÜNALDI   33 7 31,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 26 1 25,75 4 0 4,00 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 93 13 89,75 409,583 21

7 0 MERVEGÜL BUĞDAY   26 14 22,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 27 3 26,25 9 1 8,75 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 92 26 85,50 397,785 33

8 0 BORAN EREN   25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 5 23,75 8 1 7,75 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 89 27 82,25 388,160 40

9 0 ALİYE YİĞİT   28 11 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 24 3 23,25 6 2 5,50 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 86 26 79,50 379,208 48

10 0 BENNU VAROL   33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 30 0 30,00 7 1 6,75 1 2 0,50 83 16 79,00 376,538 50

11 0 BERRA PÜRYAN   30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 5 23,75 6 0 6,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 84 25 77,75 373,500 52

12 0 ALİ DUYAR   26 14 22,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 25 5 23,75 6 0 6,00 4 3 3,25 6 0 6,00 3 3 2,25 83 29 75,75 368,300 54

13 0 OSMAN KEREM ÜNAL   29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 20 9 17,75 10 0 10,00 3 4 2,00 4 3 3,25 2 3 1,25 83 34 74,50 363,838 56

14 0 DEFNE TEMİZCAN   28 11 25,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 20 6 18,50 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 3 3 2,25 78 28 71,00 353,558 64

15 0 FURKAN ENES BULUT   30 9 27,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 11 2 10,50 7 0 7,00 3 4 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 75 22 69,50 348,643 68

16 0 DEMİR VELİOĞLU   29 10 26,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 5 17,75 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 75 25 68,75 346,580 76

17 0 DERENSU GÜNAL   25 13 21,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 21 5 19,75 6 0 6,00 2 4 1,00 6 0 6,00 2 3 1,25 75 28 68,00 344,863 84

18 0 ZEYNEP CEREN ERCAN   26 14 22,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 26 3 25,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 2 4 1,00 75 29 67,75 343,910 86

19 0 ATA DİRİL   25 12 22,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 21 2 20,50 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 2 4 1,00 74 26 67,50 343,350 90

20 0 AYŞE SELEN ERKAL   26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 23 6 21,50 2 1 1,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 74 27 67,25 342,483 94

21 0 NURSİMA PEHLİVAN   22 17 17,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 22 7 20,25 8 0 8,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 76 37 66,75 341,628 98

22 0 ALİ BARAN COŞKUN   28 11 25,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 25 2 24,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 71 16 67,00 341,138 100

23 0 SAYGIN SADIK KIRAL   23 12 20,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 23 3 22,25 8 1 7,75 2 5 0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 74 34 65,50 337,410 117

24 327 HELİNZELAL GEZER   30 9 27,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 21 5 19,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 3 3,25 2 2 1,50 72 28 65,00 334,983 128

25 0 ZEYNEPSU YEŞİL   25 11 22,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 19 0 19,00 3 3 2,25 5 2 4,50 4 1 3,75 69 18 64,50 334,318 132

26 0 KUZEY ÇETİNBAŞ   26 13 22,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 17 1 16,75 6 0 6,00 3 2 2,50 5 1 4,75 2 0 2,00 69 24 63,00 329,673 144

27 0 ELİF KAYRA DELİBAŞ   27 13 23,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 21 3 20,25 4 0 4,00 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 71 33 62,75 328,668 148

28 0 FATIMA ALEYNA DEMİR   27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 7 18,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 71 37 61,75 325,748 154



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 KAAN TOPÇU   29 10 26,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 16 3 15,25 3 3 2,25 5 2 4,50 2 3 1,25 68 25 61,75 325,360 158

30 0 ANIL BAŞAK   23 8 21,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 21 7 19,25 6 0 6,00 3 3 2,25 4 3 3,25 2 4 1,00 68 31 60,25 321,485 176

31 0 ZEYNFP HALICI   25 7 23,25 1 0 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 24 2 23,50 3 0 3,00 62 12 59,00 317,158 186

32 0 REDA DEMİROĞLU   29 8 27,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 11 3 10,25 4 1 3,75 2 5 0,75 4 0 4,00 1 3 0,25 64 25 57,75 313,095 199

33 0 YUSUF EMRE BEYLER   24 11 21,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 20 3 19,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 63 22 57,50 312,988 201

34 0 SUDE ALTUNÇEKİÇ   29 10 26,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 14 2 13,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 2 3 1,25 63 24 57,00 310,875 209

35 0 MURAT YARDIMCI   23 15 19,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 18 1 17,75 1 0 1,00 2 5 0,75 3 3 2,25 3 3 2,25 64 30 56,50 310,338 211

36 0 ZEYNEP TEMİZCAN   28 12 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 15 7 13,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 64 32 56,00 307,960 222

37 0 MERT AYDIN   22 14 18,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 14 8 12,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 1 4 0,00 64 35 55,25 306,730 228

38 0 BEYZA *RLİ   22 17 17,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 16 2 15,50 3 1 2,75 5 1 4,75 3 3 2,25 2 3 1,25 63 32 55,00 306,123 230

39 0 UMUT EMRE TEKİN   19 20 14,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 19 5 17,75 2 0 2,00 4 3 3,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 61 31 53,25 301,185 245

40 0 EGE KOÇ   24 15 20,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 22 4 21,00 1 0 1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 61 30 53,50 300,998 247

41 0 MİRAN EREN   22 12 19,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 17 2 16,50 5 1 4,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 59 27 52,25 297,465 273

42 0 ARDA DEMİRCİ   18 14 14,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 18 4 17,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 58 31 50,25 291,820 301

43 0 SELAY POLATKAN   22 14 18,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 1 3 0,25 19 6 17,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 58 31 50,25 291,360 303

44 0 ASU ELA ÇİMEN   26 13 22,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 5 0 5,00 2 3 1,25 55 29 47,75 283,488 336

45 0 YAĞIZ EFE İÇİN   27 12 24,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 55 29 47,75 283,145 340

46 0 ELİF DURU GÜLBAĞ   24 12 21,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 9 1 8,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 51 24 45,00 275,380 372

47 0 FAHRİ EFE AKBULUT   25 5 23,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 12 4 11,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 49 18 44,50 273,293 388

48 0 DEFNE KAYNAK   24 15 20,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 7 6,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 52 39 42,25 267,053 432

49 0 ECE NAZ TAŞCI   29 11 26,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 51 35 42,25 266,173 441

50 0 MUSTAFA VAROL   25 10 22,50 4 0 4,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 8 5 6,75 46 19 41,25 263,650 461

51 0 EDİZ CANDAŞ   21 13 17,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 13 6 11,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 48 32 40,00 260,523 478

52 0 ŞEVVAL İPEK   25 14 21,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 6 10 3,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 48 40 38,00 254,105 526

53 0 DEFNE PEZEK   24 11 21,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 41 25 34,75 244,163 596

54 0 EREN DEMİRCİOĞLU   21 14 17,50 14 7 12,25 1 0 1,00 3 3 2,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 40 26 33,50 241,005 620

55 0 BEREN BÜLBÜLOĞLU   20 15 16,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 3 3,25 34 22 28,50 225,958 767

56 0 TUĞBA KE *K   21 18 16,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 12 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 37 27,75 223,770 786



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF:   

KATILIMLAR

57 0 İBRAHİM EJDER   20 15 16,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 29 15 25,25 216,143 824

58 0 ECEM IŞIKGECE   22 13 18,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 28 20 23,00 209,063 868

59 0 İLAY ERGEN   6 4 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 11 2 10,50 3 1 2,75 23 8 21,00 204,770 887

60 0 BARKIN EREROĞLU   16 16 12,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 25 23 19,25 198,575 923

61 0 CEYDA TEKİN   13 27 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 28 58 13,50 181,858 993

62 0   0 0 0,00
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-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 TUANA ŞİRİN ERCAN -M 33 6 31,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 1 24,75 8 0 8,00 5 1 4,75 3 4 2,00 6 0 6,00 93 16 89,00 407,195 23

2 0 İREM ERASLAN -M 26 14 22,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 28 1 27,75 8 2 7,50 4 3 3,25 6 0 6,00 3 3 2,25 88 26 81,50 385,665 42

3 0 BEYZANUR KURU -M 28 12 25,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 27 3 26,25 5 0 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 86 26 79,50 379,300 46

4 0 YUSUF EREN YALNIZ -M 32 8 30,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 24 3 23,25 2 1 1,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 76 22 70,50 351,050 66

5 0 GÜLCE ÖZDEŞ -M 32 8 30,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 19 1 18,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 2 3,50 4 2 3,50 74 18 69,50 348,330 70

6 0 SİNEM YILDIZ -M 29 9 26,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 1 16,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 2 4,50 3 2 2,50 72 19 67,25 341,958 96

7 0 EREN YAZANEL -M 28 7 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 16 4 15,00 8 0 8,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 71 16 67,00 341,078 102

8 0 GÜVEN ÜNSAL -M 32 7 30,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 15 1 14,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 69 10 66,50 338,928 111

9 0 BENGİSU GÜLSOY -M 28 12 25,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 20 2 19,50 2 2 1,50 3 3 2,25 2 3 1,25 68 25 61,75 325,435 156

10 0 ALMİRA ULAŞ -M 28 11 25,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 20 2 19,50 4 0 4,00 2 4 1,00 1 1 0,75 67 24 61,00 323,008 166

11 0 ERDEM ERASLAN -M 23 16 19,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 19 6 17,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 4 1 3,75 3 3 2,25 66 34 57,50 313,550 197

12 0 RAVZA ÇAYIR -M 23 11 20,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 20 1 19,75 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 62 23 56,25 309,403 215

13 0 FATİH ÖZSİPAHİ -M 22 15 18,25 1 3 0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 23 1 22,75 5 1 4,75 1 0 1,00 1 2 0,50 59 22 53,50 301,258 243

14 0 NEHİR ÖRENÇ -M 29 8 27,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 3 4,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 4 0,00 53 15 49,25 287,345 323

15 0 CANSEL TAŞKESEN -M 27 11 24,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 7 5 5,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 54 20 49,00 286,818 328

16 0 FURKAN TIRAŞ -M 22 14 18,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 11 4 10,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 52 22 46,50 280,175 352

17 0 ZEYNEBCEREN DEMİR -M 23 15 19,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 7 3 6,25 3 4 2,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 50 28 43,00 269,548 413

18 0 BETÜL KÖROĞLU -M 22 16 18,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 9 1 8,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 23 40,25 261,235 476

19 0 SİMAY TATLI -M 24 14 20,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 8 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 43 29 35,75 247,400 571

20 0 TUĞBA ÇELEBİ -M 20 17 15,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 7 1,25 39 25 32,75 238,858 647

21 0 ELİF CEYLAN -M 27 13 23,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 11 1,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 41 33 32,75 237,798 660

22 0 ZEYNEP SUDE KESKİN -M 13 16 9,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 7 15 3,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 35 49 22,75 209,595 861



-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: -M

KATILIMLAR
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 434 HAMZA AKTACİR 11B 22 18 17,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 26 3 25,25 9 0 9,00 4 3 3,25 4 2 3,50 1 3 0,25 79 33 70,75 353,670 62
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 MUSTAFA HAYDAR EKİCİ12 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 101 19 96,25 430,238 3

2 0 İDİL TOPRAK 12 29 11 26,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 25 5 23,75 10 0 10,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 89 30 81,50 385,168 44

3 0 BERRA KILIÇ 12 26 12 23,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 18 5 16,75 5 3 4,25 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 76 29 68,75 347,105 74

4 0 ZEYNEP YAVUZ 12 31 7 29,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 7 1 6,75 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 75 25 68,75 346,053 78

5 0 EFE HACIALİOĞLU 12 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 22 4 21,00 1 0 1,00 5 1 4,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 75 26 68,50 345,655 80

6 0 ADİL BAŞ 12 28 11 25,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 22 3 21,25 4 1 3,75 3 3 2,25 3 4 2,00 1 4 0,00 75 29 67,75 343,493 88

7 0 İREM YAVUZ 12 31 8 29,00 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 18 1 17,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 2 2 1,50 71 20 66,00 337,730 115

8 0 ELA DİDEM ARTUT 12 28 9 25,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 27 2 26,50 3 0 3,00 3 4 2,00 2 0 2,00 70 17 65,75 337,378 119

9 0 EGE KİMİNSU 12 32 7 30,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 16 3 15,25 3 0 3,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 70 17 65,75 336,703 122

10 0 ELİFDAMLA YARIMOĞLU12 24 11 21,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 22 6 20,50 5 2 4,50 2 4 1,00 5 1 4,75 2 2 1,50 72 28 65,00 335,828 126

11 0 ZEYNEP SUDE ŞAHİN 12 25 14 21,50 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 22 2 21,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 0 6 -1,50 66 34 57,50 312,915 203

12 0 ERALP GÖKDOĞAN 12 22 11 19,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 13 2 12,50 7 1 6,75 4 2 3,50 3 3 2,25 1 2 0,50 60 28 53,00 299,808 255

13 0 DURU PELİN KUVULMAZ12 24 15 20,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 5 12,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 56 25 49,75 289,623 309

14 0 DURU ERK 12 28 9 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 10 7 8,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 22 47,50 282,133 344

15 0 SEHER ÖZTÜRK 12 25 15 21,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 16 10 13,50 5 3 4,25 0 7 -1,75 5 2 4,50 0 5 -1,25 58 51 45,25 275,953 370

16 0 SELİN KADIOĞLU 12 23 16 19,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 16 1 15,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 50 25 43,75 271,765 398

17 0 ELİF BİRET ÇEBİ 12 25 11 22,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 1 4,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 47 21 41,75 265,313 445

18 0 YAĞIZ EFE MUTLU 12 26 8 24,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 44 15 40,25 260,425 480

19 0 ZEYNEP SERDAROĞLU 12 24 10 21,50 1 1 0,75 1 1 0,75 13 2 12,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 19 36,25 248,680 563

20 0 HALİLMERT BİLGİÇ 12 18 20 13,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 7 8 5,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 41 36 32,00 236,990 670

21 0 ZEYNEP ALTUNBAŞ 12 20 16 16,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 40 33 31,75 236,035 684

22 0 CEYLİN İLERİ 12 24 13 20,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 21 30,75 232,138 715

23 0 TURGUT EFE BİLGİN 12 14 19 9,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 10 8 8,00 1 0 1,00 1 1 0,75 36 34 27,50 223,878 782

24 0 AYSU KAYA 12 20 14 16,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 6 13 2,75 2 4 1,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 38 46 26,50 219,915 803

25 0 TUNA BERKE ÇELEBİ 12 9 10 6,50 12 5 10,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 25 17 20,75 203,880 891

26 0 HANEN ELAŞTAR 12 10 15 6,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 9 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 25 38 15,50 188,038 977



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: 12

KATILIMLAR
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1021 YİĞİT HANZALA ŞENSOY12A 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 10 16 6,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 26 40 16,00 190,410 961

2 3 BÜŞRANURYILDIRIM 12A 14 26 7,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 8 0,00 2 4 1,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 28 57 13,75 182,580 987

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 731 RAFET ERSOY 12C 23 14 19,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 13 6 11,50 1 0 1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 58 30 50,50 292,235 295

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 829 EMİR ÜNLÜER 12D 22 14 18,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 14 4 13,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 54 20 49,00 287,645 315

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 2798 MEHMET ALİ CENGİZ 12E 23 17 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 7 21,25 5 5 3,75 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 73 47 61,25 324,888 162

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ 117 1068 1068 1166

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,3413,05 17,08 2,32 1,37 1,98 2,02 1,22 1,71 2,62 0,87 2,40 2,46 0,79 2,26 0,04 0,02 0,03 9,03 4,11 8,01 1,36 0,66 1,20 1,26 2,08 0,74 1,44 1,43 1,08 0,94 1,39 0,59 43,8326,99 37,08 248,560

Okul Ortalaması 24,3412,07 21,32 2,99 1,19 2,69 2,37 1,25 2,06 3,36 0,54 3,22 3,08 0,66 2,91 0,01 0,04 0,00 15,67 4,13 14,63 3,15 0,68 2,98 2,15 2,56 1,50 2,54 1,67 2,12 1,69 1,75 1,25 61,3526,54 54,68 303,430

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 21180 AHSEN NUR OKUR 12G 24 11 21,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 8 8 6,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 48 32 40,00 260,128 488

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 57,31 54,71 37,09

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BARAN COŞKUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,138 248,560 22 35 99 99 100

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 71 16 67,00 56 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe E BCACeEAADBBBCCBEeCaeCBaAddCbBaDBeECCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACD B ABdEDbB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDBEEAAADBACE BEB ECDBACeBA a CB     a 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen  E     D            

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 11 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 2 83

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DUYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,300 248,560 12 17 53 53 54

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 83 29 75,75 63 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBdACBEAbDBcBCCBEeCbeCBaAecdedEDBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACbBBcAB EDAB Aa Da     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDaEEAAAeBACEBBcBDEaDBACABAcDECB CD  E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdaDeEDDA EEDCeCbeCE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 14 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 5 83

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE YİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,208 248,560 9 14 47 47 48

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 86 26 79,50 66 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACeEA DBaBdCBEeCdeCBaACBCCBdDBeEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal cACDBBdAB EDABDAEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDBEEAAADBACEBBcBDE DeACA A bcCBd DCBE 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BaBcAaDDAebdDCeCAbCE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 11 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 24 3 80

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL BAŞAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,485 248,560 30 52 173 173 176

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 68 31 60,25 50 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCe ACBCCBEDBAEbCD E dC CB b DBaBd  E C

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal Cc EAAB d B cabBD Ab     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  dDECDBACbBd cDEDBEEAAAbeAaEBBD BEC CB  

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AaDBde dEDCbAddCaeCd

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 8 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 21 7 70

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,820 248,560 42 70 295 295 301

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 58 31 50,25 42 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDeCACBEbbDcccd BE CbeCdabb CCBE e E  D 

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDB cAe EDAB A BDC     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDBEEAAADBAb   aBD   e CABA aEbBC DCBEb

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen ab cb  D daba     b 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 18 14 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 4 60

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 4 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASU ELA ÇİMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,488 248,560 44 76 327 327 336

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 55 29 47,75 40 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aDCBaAbebCBEDBAEbCDdEDaCACBdAbDBdBC BaeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CbcEcAB BcB EDA   AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik   D   c    A DcEDB  AAAbe     D         

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen e aBdacEE CDA  CdeCd

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 4 30

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DİRİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,350 248,560 19 31 89 89 90

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 74 26 67,50 56 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe E eCACBdA DBaBdbBEeCCDCBaAeedCBEDBeE CDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAe  BcABEEDAB eEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDB EAAADBACEBBE    DB Ce ADbb B  D  EC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BEdDAEDDAdbdD cdbAaE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 12 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 21 2 70

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SELEN ERKAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,483 248,560 20 32 93 93 94

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 74 27 67,25 56 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaAeBCdBEDBAEbCDAE dCACBa  DBBBddBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal C cEAAa B B E ABD A      

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  dDECDBACbBAeDDEDBEEAAAbeAaEBBD aE      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEDBddcdEDCDAdACd Cd

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 11 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 23 6 77

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARKIN EREROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,575 248,560 60 112 849 849 923

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 19,16 17,62 9,20

Toplam: 120 25 23 19,25 16 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe E BCeCBE  addBCCBadCCeCaaAdc     cbaeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACb ceA  abA  e         

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik  E  a A   B              A              

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 16 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 1 13

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENNU VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,538 248,560 10 15 49 49 50

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 83 16 79,00 66 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaACdCCBEDBAEbCDdEDBCACBEAADBBBCCBEAb

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal dbaEAABbBcB EDAaD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECEeB  

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen        a   D a      

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 30 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BÜLBÜLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,958 248,560 55 103 721 721 767

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 19,16 17,62 9,20

Toplam: 120 34 22 28,50 24 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe c  CdCBdd DBa dbBEdbCeCBaAedCCaEDBAE CDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAdD  bAB EDAB Aaa       

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik  c  E A A   a B          c              

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 20 15 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 3 13

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA PÜRYAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,500 248,560 11 16 51 51 52

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 84 25 77,75 65 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDdCACeEAADBcBCCBEeCbeCBaACBCCBEcBeEeCDA

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDBBcABaEDbBbAEBDd     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEcBEEAAAbBACEBBEBDEbDBACcBADbEC C D BE 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen  Ea AcDDAdd  C C Ae 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 5 83

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA *RLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,123 248,560 38 63 225 225 230

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 63 32 55,00 46 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe cDdCACeaA DcBcbCBEeCCeCBaAbdeCBaeBAEeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACbBBcA  EDbB AEaDe     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DED EEAAAD  CEBB      BA Aac  E    D aE 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BEB AcDDAe bDeeC eCd

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 17 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 2 53

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,160 248,560 8 10 39 39 40

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 89 27 82,25 69 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACBEAADBaBdCeE CaeCdecCBdCBceBeEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACcBBAAaEEDABbA BDC     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDBEEAAAcBAbEBBEdDECDBACbaADDECBC DCaEC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen ddBDAEDDA EEaCDCAdCE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 14 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 5 83

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ÇALIŞKAN 178   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,875 248,560 5 6 17 17 17

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 94 17 89,75 75 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe CDCBaACcCCBcDBbE CDdE dCACeEAADBcBCCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal  DBEAAaaBABDEDABDCAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDECDBAdABADDDEDBEEAAAbBACEBBDC ECE B  

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEDada EEDCD CACEcCe

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 8 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 28 2 93

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,935 248,560 3 4 13 13 13

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 96 20 91,00 76 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe d dCACeEAADBBBCCBEeCbeCBaACBdCBEDBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACbBBdABEEDAB AEBDC     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DbDBEEAAADBAaEBBEBDECDBACbBAaDECBCCDC EC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdacAEDDA dEDCDCAACE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 4 87

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM TUNA GÜMÜŞOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,693 248,560 4 5 15 15 15

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 96 23 90,25 75 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe cDBCACBEAADeBBdCBEACbeCBaAecCCBEDBeEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACbeBAAaEEDABcAEBDC     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACeBADaECBC DCeEC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BEaDAcDDAaEEDCeCeACE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 28 2 93

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 181,858 248,560 61 116 905 905 993

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 28 58 13,50 11 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe ceBebCeEceDadcbCcEbCCeadaceBCaaacBAdaeDe

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACbBBdABEEaABadbBea     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik      E  deab                 a          

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen cbccdaeceCadeaaeAeed

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 13 27 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 5 3

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 7 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE KAYNAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,053 248,560 48 85 417 417 432

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 52 39 42,25 35 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe deCBaACBedBEeBeEbCDdc BCACBEAAbBdBbCBEeb

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CbdEAAc BcBbEDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDcC Be dc b  EDaE         c D       bC

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen Aabacd aaDCbA dC  de

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 7 27

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE PEZEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,163 248,560 53 96 569 569 596

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 41 25 34,75 29 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe E dC CBEAdD BBdbBEeCCeCBaAe C BEcBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal  AdceBcAB  DAB AEBe      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik  E  EdA A   C         c            D  a 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen  de ed D          aa

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 2 17

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 4 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE TEMİZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,558 248,560 14 20 63 63 64

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 78 28 71,00 59 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe E BCACeEbADBBBdCaEACeeCeaACBdCBEDBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDdBcAa EDbB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEbaEEAAADa CEeBdBDECDB   aADDECB  DC d 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BE cAaDDACEdD cCcACc

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 11 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 6 67

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR VELİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,580 248,560 16 25 75 75 76

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 75 25 68,75 57 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe beCBaAedCdBEDBAEbCDdEDBCACeEA DBcBCCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal  bcEAA  BcBaEDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDE DaA  BA DDEb EEAAA dACbeBDCBd  Ce  

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen cEb E Db DCD  ACEbCA

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 5 63

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERENSU GÜNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,863 248,560 17 28 83 83 84

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 75 28 68,00 57 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe acCeaAecCdBEcBAEeCDdE dCACeEA DBBBCCBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal eD EAAB B BDcDAaD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  dDE DBACABA DeED EEAAADBbabBBDC E EC C 

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AE eddcEEDCDA AaE eb

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 13 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 21 5 70

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE NAZ TAŞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,173 248,560 49 86 425 425 441

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 51 35 42,25 35 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe dDBCACBEAdDeaBCdBEACeDCBaAbBaCBEDBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAabBBcA  EDABaAEBDC     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik  E  EEAb        E       bd   e  c    da 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen ade ec D ea aCbddcCa

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 4 17

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 5 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM IŞIKGECE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,063 248,560 58 109 805 805 868

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 28 20 23,00 19 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe eDCcBAb eeaEDBAE CcdEDBCACeEAeD cc CBa C

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal d  dAA  a            e  d

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik         CA e   E   b                    

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen            D        

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 13 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ CANDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,523 248,560 51 90 461 461 478

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 48 32 40,00 33 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe dDaCACeEA DccadCBEddbeCBaAeBCCBE BAE    

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAC cBcA  EDbB A B       

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEb EEAAAeB d BB eD   a CcB        D  d 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen  Ec e aD da a e  eCd

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 13 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 6 43

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 3 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,998 248,560 40 66 241 241 247

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 61 30 53,50 45 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaAddCCBEbBbEbCDAEDdCACeEAdbBeBdCBE b

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CD dAAa B B EDABDaca     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik dBD  DBA*ABA  bEDBEEAAADBACcBB   E      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen bc Bba     b a CE   

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 4 73

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 4 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURU GÜLBAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,380 248,560 46 81 361 361 372

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 51 24 45,00 38 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaAeB CBEbBbEC Dddc CbCBEA DBcBdCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal     AAa BdB EDAa  AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBD  e    BA   E      ADB     D     eB  

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen  c B eD   CDAedacDCe

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 12 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 1 30

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYRA DELİBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,668 248,560 27 46 145 145 148

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 71 33 62,75 52 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe dDCBaAeBeeBaDBeEbCDdEDdCACeEAADBaBdCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal Ce aAABdBdB E bBD Aa     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik ddDE DB Cc A DDEDBEEAAADB CEB DC E  C   

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AaDaddebdDCbAaeCEeCA

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 21 3 70

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,005 248,560 54 97 591 591 620

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 21,66 21,32 17,08

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 40 26 33,50 28 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe a CBaAbdCaBEDBeEbCDdE aCACeE  acB dCBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Matematik  dDE DBACb cebDED E A ADBc d     E      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen e aBEeD    D  de    

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 14 53

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 7 47

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRİ EFE AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,293 248,560 47 82 375 375 388

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 49 18 44,50 37 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe C  BaAed CBEeBAE  D EDaCAC E  DBB CCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDaEAA  BcB  aA D Ab     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik Ed   DBAbABA  Db  E A ADe     D         

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen cE abec             

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 5 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 12 4 40

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ALEYNA DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,748 248,560 28 47 151 151 154

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 71 37 61,75 51 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaAeddCBceBeEeCDdEDBCACBEAcDBBBCCBEdC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal eDaEAAadBcBbEDABDbAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EdDECDBACbdADDeEcBE AAAbB  EdB   a      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEaBEdccEDeDAedCEcCe

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 7 67

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ENES BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,643 248,560 15 22 67 67 68

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 75 22 69,50 58 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe CeCBaACBdeBEDBbEbCDdEDBCACBEA DcBcCCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CbaEAABEBAB EDABDaAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik   D   B CeBA DDE  E A Ab      DC ECECB  

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen eEDBdacEcDCD aACEeCe

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 2 37

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİNZELAL GEZER 327   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,983 248,560 24 43 125 125 128

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 72 28 65,00 54 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe CeCdaACBCbBEDBbEeCDAdD CACBEAADeBBCCBEbC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CecaAAB BcBbEDAdD cE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik dBa CDBAaABAbDDEDBEEAAADa C B      E    

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AdD Ed adDCDAeAC ed 

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 21 5 70

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM EJDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,143 248,560 57 107 769 769 824

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 19,16 17,62 9,20

Toplam: 120 29 15 25,25 21 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe d a aAbB dBEDBAEbCDdE aCACeEb DBccdCBEbb

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal  D EAA  B B ED           

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  B                                      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 20 15 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 0 3

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAY ERGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,770 248,560 59 110 819 819 887

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 4 5,00 13 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 19,16 17,62 9,20

Toplam: 120 23 8 21,00 18 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe C    Ab      B        c   e AA       Ee 

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal     AAc    D             

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDE DcA    Da    E AA   A    DCaE      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 6 4 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 2 37

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TOPÇU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,360 248,560 29 49 155 155 158

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 68 25 61,75 51 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACBEAbDeeBCCBEACCeCBaACdCeaEDBcE CDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAebcBAA cEDAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik eED EEAAADB a BB  D   cA  BA D          

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen ddBc EDDAddEDCbdA Ca

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 3 53

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇETİNBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,673 248,560 26 45 141 141 144

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 69 24 63,00 53 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaACdeCBEDBeEeCDdd BCACBdAeDeBBCCaEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal dbcEAcB BdB EDbBe AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  BD   B C  A DDED EEA AD Ab BBDC ECE  C 

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AE adB EEDCcA AC    

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 1 57

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,710 248,560 1 1 1 1 1

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 102 16 98,00 82 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe CeCBaACdCCBEDBAEbCDdEDBCdCBEAADeaBCCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal Cc bAAa BcBDEDABDdAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEDBEBDEEDeDAeACEcCA

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 30 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,730 248,560 37 62 223 223 228

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 64 35 55,25 46 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EbBC CBEAADBacdCBEACdeCBaAddCaBb eAa eD 

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAdb BcABEEDAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEcBEEAAADe  E cEde  eB CeBc  E B  DacEC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdaDA DDAdE Deedc aE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 14 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 8 47

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,325 248,560 2 3 11 11 11

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 97 15 93,25 78 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe beCBaACddCBEDBAEbCDdEDBCACBEAADBBBCCBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal C BEAdaEBAB EDAaD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDECDBACbBA DDED EEAAADBAC BBDCBECECB C

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen cEDBdBDEEDCDA bCEDCA

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 1 87

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEGÜL BUĞDAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,785 248,560 7 9 33 33 33

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 92 26 85,50 71 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaAeBaCBEcBAEbCDdEbBCACeEAADBacdCBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDBEAAa BABaEDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDECDBACABADDeEDBEEAAAbBAeEBBDCBECECBCa

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEDBdBbaEDCbAaACEDCe

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 14 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 27 3 90

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,465 248,560 41 68 267 267 273

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 59 27 52,25 44 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe C CdaACdCaBEeBAEbCc c dCACBEA DecBd  EAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal C  a ABd  B EDA D A      

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  BDE  B C a eDDE BEEAA DB C B Da ECEC   

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen e cBdac aD bAeeCE Ce

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 12 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 2 57

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT YARDIMCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,338 248,560 35 59 207 207 211

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 64 30 56,50 47 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe CeCeaAedCCBEeBAECCDdEbBCAdBEA Ddc CbBaeb

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDBEAAa BeBDEDbB  AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDE DBA  BA DDEc EEA ADB        E      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen daDaEecEca DAabCbcCA

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 15 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 1 60

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,650 248,560 50 88 445 445 461

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 19,16 17,62 9,20

Toplam: 120 46 19 41,25 34 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBC CBEA bBdBdCdEbbaDCBBAe e BEDBAE CDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACD ecA bEDAB AEBDb     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik  E  EEA   B ab B B   cc C  b            

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 10 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 5 27

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSİMA PEHLİVAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,628 248,560 21 34 97 97 98

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 76 37 66,75 56 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCdaAeBdaBEcBAEbdDdEDdCeCBEA aBcBdCBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CbBEAAB BdB EDbaD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik beDECDBAdbBADDDEDBaEcAADBAb BBDC E ECBCC

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen dEDBddcdbDCDACACEedb

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 17 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 7 73

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNALDI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,583 248,560 6 7 21 21 21

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 93 13 89,75 75 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe CeCBaACBCCBEDBAEbCDddDBCACeEAADBaBCCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDcEAA  B B EDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBDECDBbC BA DDEDBEEAAAD ACEBBD  E EC   

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEDBEaDEEaCbAaACEDCA

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 1 87

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN KEREM ÜNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,838 248,560 13 18 55 55 56

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 30 9 27,75 69 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 83 34 74,50 62 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe eDCBeACdCeBcDBAEeCDdEDBCACBEAbDBaBdCaEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CbBEAAaEBcB EDABDaAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EdaEaDBc dBADbeEDBEEAAADeACEBaDCBECECBCC

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AdaBdeDEdDeDAadCaaC 

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 9 67

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REDA DEMİROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,095 248,560 32 55 195 195 199

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 64 25 57,75 48 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe E aCACBEAADBcBC BEACCeCBaACdCdBcDBAE CDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAC cBdAedEDABDAEaD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik  EbBEEA ADe aE B  D        A   eB  DC  C

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BddaAaaDA E  Cbd  Cd

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 3 37

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAYGIN SADIK KIRAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,410 248,560 23 39 115 115 117

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 74 34 65,50 55 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe deacaAeBdCBEcBAE    EcBCACBEAbDBBcbC EAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDBEAAcbBcBDEDbc  dE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBD   B CABADbDEDaEEAAADBAeEBBDCBaCECBC 

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen eaDeEdccEaCDAbeCbDeb

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 12 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 23 3 77

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELAY POLATKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,360 248,560 43 71 297 297 303

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 58 31 50,25 42 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe E BCACBdd D ecdCaEACCDCcaAbdCCBaeBA dCDe

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAeDBBdAadEDA       D ead

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik Dbc EEAAAD ACEBBcBDd DB CcBA bEC  bDCBE 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen    e   b          Cc

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 14 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 6 63

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İPEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,105 248,560 52 93 503 503 526

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 48 40 38,00 32 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCdaAbBCdBEDBAEbCDdEDBCdCaEb DBBcbCBEdC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal a dEAAe BcB EDbBD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik dB   b  C  b D bc EEA cea a  d      e   

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen ebbaEdbdED a  eCEbC 

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 14 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 10 20

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 6 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ALTUNÇEKİÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,875 248,560 34 58 205 205 209

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 63 24 57,00 48 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCeCeEbbDBdBdCBE CCDCBaACBCCBEDBbEeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACb BAA  EDbB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DE aE AA D A EBB      BA c A D          

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen Bde eccbAdEE C CddCa

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 2 47

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA KE *K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,770 248,560 56 105 737 737 786

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 3 12 0,00 0 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 37 37 27,75 23 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDdCeCeEAbeBdcdCBEAC eCeaAbcdeBEcBAEeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAbb dcAa EDAB AEdD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik cd Ba Ab    aE   de   c bcae            

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen  E     DA         b 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 18 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 12 10

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EMRE TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,185 248,560 39 65 239 239 245

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 61 31 53,25 44 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBbdCeaA DcdBCbBEebbeCBaAecCdabeBbEeCDA

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACD BcAB EDAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEcBEEAbAbB  E BEcDE DB CcBA D     D  E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdaDdEDcA   D      a

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 20 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 5 63

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE İÇİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,145 248,560 45 77 331 331 340

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 55 29 47,75 40 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EbdCACeEe DccBCCBEACaDCBaACdCCBEDBeEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDdBcAa EDAB AEBDC     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEb EEAA   AbEe          e      B       

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdaDedDb ea c  b eC 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 12 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 4 27

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMRE BEYLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,988 248,560 33 56 197 197 201

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 63 22 57,50 48 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EcBCACBEA DBa CCBEcde CBaAedCdBEcB E CDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDcBcA  EDAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DE BEEAAADB CE BEdDE DBAddB           E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen aEa A aD d     e eC 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 3 67

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CEREN ERCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,910 248,560 18 29 85 85 86

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 75 29 67,75 56 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDaCACBEAbDBaBdCBEACaeCdaAedCbBcDBAEeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACbB  Ac ED B AEcD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik eEDBEEAAADBACEBBcBDECDBACABA b     DC EC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BE  cEbDA EdaeedbAaE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 14 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 3 87

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TEMİZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,960 248,560 36 61 217 217 222

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 64 32 56,00 47 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe bDdCACBEAADBcBdCBEACdedBaACcCCBEDBeEeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDBBcAadEDAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDBEEAAAbBACEBedBe     b  b b     DCcdb

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen        DAe Eb bCdead

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 7 50

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 3 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPSU YEŞİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,318 248,560 25 44 129 129 132

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 19,16 17,62 9,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,64 1,50 0,74

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,12 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,54 1,25 0,59

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,62 4,88 2,41

Toplam: 120 69 18 64,50 54 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe EDaCeCeE  DBcBCC EeCCDCdaAaBCdBaDBAE CDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAC B  AB ED B AEdDC     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDBEEAAADB CE B BD  DB C               

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdeDA cDAadEDCDCAdC 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 11 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 0 63

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNFP HALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,158 248,560 31 53 183 183 186

Katılımlar: 62 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 21,66 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,77 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,06 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,27 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,87 10,88 8,39

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,78 14,63 8,01

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 19,16 17,62 9,20

Toplam: 120 62 12 59,00 49 57,31 54,71 37,09

TYT Türkçe E aCACeEA DB BC BE C  CBaACB CBcDBbEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal  A   ecABdE AB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDaEEAAADBACEBB  DE DBACeBAD      DC E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 7 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 24 2 80

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİRA ULAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,008 248,560 10 51 163 163 166

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 67 24 61,00 51 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACeEA DBBBCCBEeCCeCeBAbdCdBceBdEeCDA

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACbaBeAB EDbBbAEaD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEaBEEAAADBACEBB  D   B C dA DE    D BE 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen Bde baDD d          

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 11 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 2 67

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU GÜLSOY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,435 248,560 9 48 153 153 156

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 68 25 61,75 51 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACBEAbDccBdCaEACCcCdaACBCdBaDBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAC aBAAc EDAB dEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEcBEEAA   AC  BEBDE DBACeBA            

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BEd e  DAdEd dc bdCE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 2 67

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KÖROĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,235 248,560 18 89 459 459 476

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 46 23 40,25 34 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCdaAbBCeBEDBAdbCDdE dCACeEc DBacCbBEAd

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CbaEAAdaBAB EDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik aB    B   B    E  E AAA      B          

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen     ba     D        

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 16 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 1 30

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR KURU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,300 248,560 3 13 45 45 46

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 86 26 79,50 66 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EDdCACeEAADBaBdCBEeCbeCBaACBdCBEcBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDcBcA  EDABbAEaDd     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEbBEEAAADBACEBBEBDECDBACcBAaDEC   DCB  

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdBcAEDDA aEDCeCebCE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 27 3 90

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSEL TAŞKESEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,818 248,560 15 75 321 321 328

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 54 20 49,00 41 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe aDCaaA BCdBEcBbEbCDdEDBCAC EAeDBaBCCBEbC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal aDdEAAB BABbEDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik ddD        A   Ea   AAADa b   DC   ECB  

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen            b        

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 11 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 5 23

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CEYLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,798 248,560 21 99 629 629 660

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 41 33 32,75 27 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe CeCBaeedCCBEcBbEeCDdEDdCACeEAADBaBdCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDc   B     EDbBDdAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  ab  cBebcBc Dab  E c  a                

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen ed  bda E  b        

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 11 13

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 5 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM ERASLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,550 248,560 11 54 193 193 197

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 66 34 57,50 48 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCeCeEAcDBBcCb* ACbDC*aAecdCBEcBAdeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDcBdd  EDAB AEBDe     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEcBEEAAADBeCEBBdc    BACdBA e       d  

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen aEeDeEDDAdE  CeCddCE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 16 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 6 63

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YAZANEL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,078 248,560 7 36 101 101 102

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 71 16 67,00 56 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCdaACBCCBEDBbECCDdE BCA eE  D BBCCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CaaEAABaBABDEDABb AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EB E  ee A A  DEcBEEA ADB aE BDCBECE BC 

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen A  Bb      D   C    

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 7 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 4 53

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ÖZSİPAHİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,258 248,560 13 64 237 237 243

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 59 22 53,50 45 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe a CBaeeedCBEaBAECCDdE aCbCBdA DeaBCbBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal ae dAA EB B E     A      

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik E  ECDBAC BA  DEDBcEAAADBAC BB CdEC CB  

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen            D  dCd   

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 15 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 23 1 77

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TIRAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,175 248,560 16 79 343 343 352

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 52 22 46,50 39 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe bDC dAbBeCBEDBbE CDddDBCe dE cDeBBbCBadC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDcEAABdBcB EDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik Edb  DB CA Aa Db    A    AC  B          

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen A      a   D C C    

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 14 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 4 37

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE ÖZDEŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,330 248,560 5 23 69 69 70

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 74 18 69,50 58 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCbCeEAADBcBCCBEACaeCBaACBCCBEDBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAd B  c  EaAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DED EEAAADe  E B B E DBA ABA  E    DC   

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen Bd  e DDA dcDCcCAbCE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 1 63

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜVEN ÜNSAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,928 248,560 8 37 109 109 111

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 69 10 66,50 55 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaACBCCBEDBAEeCDdEDdCACBEA DeBBCCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDBEAAaEBAB EDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  B   DBA ABA  DED E A ADB b   D  E EC   

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen            b   C    

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 7 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 1 50

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ERASLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,665 248,560 2 11 41 41 42

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 88 26 81,50 68 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaAeBCdBEcBAEbCDdEDBCACBEAeDcacdCBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CccEAAd B B EDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  BDECDBACABADDDbDBEEAAADBACEBBDCeECECBCb

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEDBdacEEDCDA ACEbbe

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 14 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 28 1 93

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÖRENÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,345 248,560 14 74 317 317 323

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 53 15 49,25 41 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EDdCACBEA DBa dCBEACCeCBaACdC BEDBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAC    AB EDAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DE  E A A e       b   c             CB  

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BE  A  b dad C      

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 3 17

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA ÇAYIR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,403 248,560 12 60 211 211 215

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 62 23 56,25 47 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACBE db  BCCBEbCb CB AedbbBEcBAEb Dd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal  A c   Aa EDAB AEBDd     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DED EEAAAbB C  B BDECDB C BA         BEC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen Bda e bb dEE CcCd C 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 11 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 1 67

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 4 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY TATLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,400 248,560 19 95 547 547 571

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 43 29 35,75 30 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe eeCeaAbdCCBaDBAECeDdE BCeCBEAdD aBdCaEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal d BEAA dBcBeEDAB  AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik aa    B  dde b E   EA  e  b      a      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen d Da B     D        

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 14 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 8 13

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM YILDIZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,958 248,560 6 33 95 95 96

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 72 19 67,25 56 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe aDCBaAC CCBEcBeE CDddDBCbCBEAADBcBdCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CD bAA  BcB EDABDCAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik   DE DB  ABA  DEDBE AAAD  a  BD dE      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen Aa  Ee dEDCDAddC DCb

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 1 57

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ŞİRİN ERCAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,195 248,560 1 8 23 23 23

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 93 16 89,00 74 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACBEAADBaBdCBEeCCeCBaACBCCBEDBAE CDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAeb BcAB EDABeAEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DED EEAAADBACEBBEBDE DB CbBA DECBC DC EC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdB AEDbAdbEDeDCAACE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 6 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 1 83

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ÇELEBİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,858 248,560 20 98 617 617 647

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 16,66 17,62 9,20

Toplam: 120 39 25 32,75 27 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe eedaebbdeCBEDBAEedDAE dCACBa  adcBCbBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDBEAABbBAB EDAB  AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik a   Cc bbe     c    A   a    B          

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 20 17 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 7 10

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN YALNIZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,050 248,560 4 21 65 65 66

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 76 22 70,50 59 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe CDCBaACBCCBEDBdEbCDdEcaCACBEAbDBBBCCeEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDBEAAB B B EDAaDaAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik cBDECDBACABA  aEbBEEAAADBACEB D  d E    

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen d bBEec    b d C ed 

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 24 3 80

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEBCEREN DEMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,548 248,560 17 84 399 399 413

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 50 28 43,00 36 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EbBCA BEbADcBBdCBEbCaDCeaAbcdCBc BeEeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACD BcAB E AB AEB       

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DcDBEcAbAD                              

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdBcAcaDAC   Cbdbce 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 15 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 3 23

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE KESKİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,595 248,560 22 108 799 799 861

Katılımlar: 22 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 23,00 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,06 1,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,48 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,33 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,06 10,88 8,39

Matematik-1 30 7 15 3,25 11 14,05 14,63 8,01

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,61 2,98 1,20

TYT Matematik 40 8 18 3,50 9 16,66 17,62 9,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,50 0,74

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,84 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,14 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 4,32 4,88 2,41

Toplam: 120 35 49 22,75 19 56,03 54,71 37,09

TYT Türkçe EDeCACaEb DeccCdBEbdaeCdaAbBed          

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAC BBAAadEbd  A aD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik cEc EEAc  Bbbaedd c ac cCAe b b c e  B  

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen ebace Dc bEbDe  b C 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 13 16 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 15 23

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AKTACİR 434 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,670 248,560 1 19 61 61 62

Katılımlar: 1 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 17,50 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,75 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,00 10,88 8,39

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 25,25 14,63 8,01

Geometri 10 9 0 9,00 90 9,00 2,98 1,20

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 34,25 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 1,50 0,74

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,50 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 1,25 0,59

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,00 4,88 2,41

Toplam: 120 79 33 70,75 59 70,75 54,71 37,09

TYT Türkçe cDeCAdBEbeDBBcdbBEACaDCBaAbddeBcDBeEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDdBAAcEEDbB Aa D      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDBEEAAA BAaEBBEBDECDBACABAabECBC DCBEC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BEaecEDDAdEdD e  Aaa

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 18 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 3 87

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL BAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,493 248,560 6 30 87 87 88

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 75 29 67,75 56 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe E dCACeEAADBBBCCBEACCeCBaAecdCBEcBbEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDBBcA  EaAB AEBDb     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDaEEAAADB C BBdBDE DBACAcA      CDCeE 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen Bd cAaDDAddbDeed bCa

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 11 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 3 73

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU KAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,915 248,560 24 106 751 751 803

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 8 17 3,75 9 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 38 46 26,50 22 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe eeC aAadC accBAECC  dDBC bBE AeBccdCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal      cB  c    ABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik b c a   beacbDcEa   AAbaB  Ed D dc  bBe 

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen dcDaEeada bbAbed  Cc

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 20 14 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 13 20

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 3 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,105 248,560 3 24 73 73 74

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 76 29 68,75 57 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe E BCACBEb DcBBdCBEeCbDCdaACBCdBccBAEeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAdDcBcABdEDAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DbD E AAADeAaEBBc DECbB C BA  E B bDCadC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BEd A DDAaEEDCedbACE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 12 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 5 60

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN İLERİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,138 248,560 22 102 677 677 715

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 36 21 30,75 26 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe d BCACBE  DcBcbCBEACaDCeaAbBdeBcDBAEaCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal aAC d  A  EaAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik  c  c A                 C               

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen a      c d          

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 13 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,133 248,560 14 78 335 335 344

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 53 22 47,50 40 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe E BCACeEA DBBB CBEACaeCBaACdCCBcDBAdeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAeDeBAAd EDAB dEBDd     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik aED EEc ADB bEBB e   b   d c           C

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen        c          C 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 7 33

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU PELİN KUVULMAZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,623 248,560 13 72 303 303 309

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 56 25 49,75 41 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe CDCBaAeddaBceBAE CbdEDdCACeEAADBcBdCaEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CD EAAB BABbEDABD cE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik dd      CAB DDDbcBEEA ADBAb    C E      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen e    e     cA       

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 5 47

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE HACIALİOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,655 248,560 5 27 79 79 80

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 75 26 68,50 57 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACeEAADdaBCCBEeC eCBaAeBCCaEDBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACbBBcAcEEDAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEaaEEAA DBACEBBEBDE DB CdBA a        E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BEd AEDbAeadceeC cC 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 4 73

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KİMİNSU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,703 248,560 9 41 119 119 122

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 70 17 65,75 55 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACeEAADeBBCCBEACeDCBaAeBCCBEDBeE CDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACDBBAAaEEDAB AEaD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DED EEAAA B a BBc DE  B   dA D     DC E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen Bde e Db e        C 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 7 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 3 53

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DİDEM ARTUT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,378 248,560 8 40 117 117 119

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 70 17 65,75 55 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe eeCBaACBCCBEDB EbCDdd dCACeEAADB BCCBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal C  aAABb  B E A          

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik EBbE DBACABADDDEDBEEAAADBAaEBBDC E      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEaBdac ED          

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 27 2 90

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BİRET ÇEBİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,313 248,560 17 87 429 429 445

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 47 21 41,75 35 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe EbaCACBE  Dee CCBEeCCDCBaAeedCBEeBAECCb 

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EdCbcBcAB EDAB AE D      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEc EEA                        d      E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen Bdd Ac b  E       C 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 11 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 1 17

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFDAMLA YARIMOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,828 248,560 10 42 123 123 126

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 72 28 65,00 54 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe E BCACeE  DBaBCbBE CaDCBaAedC BEDBAEbeed

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAC BB A  E ABbAaBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEeBEEAAAbeAbEBBdBDECDBAC BA bdCeC DC E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen aEeDea DA dEDC  bdCE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 6 73

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERALP GÖKDOĞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,808 248,560 12 67 249 249 255

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 60 28 53,00 44 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe E BC CeEb DBaBbCBEACaeCBaACd dBcDB E  Dd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAebdBcAa EaAB AdBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik cED EdAAADB   B   D   B   B  DECe  DCBEC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BEaaAE cAdbE Ce  dC 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 11 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 2 43

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİLMERT BİLGİÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,990 248,560 20 100 639 639 670

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 41 36 32,00 27 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe eeCeacbcCadcbBAE CDdEeeCACeEA DcccCCeEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDcEAAB ecB EDABD Ad     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik cd b  c Cd   DD    EA   a CaBa   E      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen ea a       D   Cc   

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 18 20 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 8 23

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANEN ELAŞTAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,038 248,560 26 114 891 891 977

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 15 6,25 16 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 25 38 15,50 13 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe CcCBeAb e  caBbE  a E  bA e e   Bdd cE e

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal Cc  e    bB EDbB aAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik          b AbccEc  aA AD  dc a   a      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen     adDc D b beeEe  

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 10 15 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 9 17

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TOPRAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,168 248,560 2 12 43 43 44

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 89 30 81,50 68 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe bDCBaAeBCbBEDBAEbCDdEDaCbCeEAADBBBdCBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal dccbAABdBcBbEDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik aBDECDBACeBAaDDEDBEEAAAeBAaEBBDCBECECBCC

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEDBdecaEaCDAaACEDCe

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 5 83

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,730 248,560 7 38 113 113 115

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 71 20 66,00 55 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe CDCBaACdCCBEDBbE CDdEDBCbCeEAADBaBdCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CD EAA  c B EDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  B E DB C BA DDEDBEEAAAD  b   D  E      

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen e bBdecbcDCDAabeE C 

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 1 60

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA HAYDAR EKİCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,238 248,560 1 2 3 3 3

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 101 19 96,25 80 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaACeCCBEDBeEbCDdEDdCACeEAADeaBdCBEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CDBEAAaEBABaEDABDCAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik dBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AEDBdBDEEaCDAdACEDCA

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 29 1 97

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ÖZTÜRK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,953 248,560 15 80 359 359 370

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 21 13 17,75 44 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 58 51 45,25 38 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe EDBCACBEbdDeBcCCBEeCeeCBaAbceCBEcBAEbCcd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal aACbcedd  EDbB dEcD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DbcBEEAAdbeAaEBBdeDE De CcBA   d dCDCaEC

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen addcebabACEEDd deeab

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 15 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 10 53

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 7 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KADIOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,765 248,560 16 83 385 385 398

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 50 25 43,75 36 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe EbBCACBcc DedBddBEeCCeCBaAeBddBEDBbEeCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal aAe cecAa EDAB A aD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEc E AAA   CEBB B    B CA  DD          

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen   B    DA         a 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 16 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 1 53

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA BERKE ÇELEBİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,880 248,560 25 111 823 823 891

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 20,89 21,32 17,08

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 25 17 20,75 17 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe b CBaAbed    BA        C    d D dcCa E d

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Matematik EcD   B ddBc   E  EEA AD   EBa C     B  

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen d  aE      D        

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 9 10 23

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 12 5 40

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGUT EFE BİLGİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,878 248,560 23 104 733 733 782

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 36 34 27,50 23 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe EcdCbC Ec DedcCdBaeC eCBacbaebBcDBe   D 

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACb BAAB Eab  *EBab     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEbdacA ADB aE B     bc  dB  D        E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen Bd                  

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 14 19 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 8 33

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE MUTLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,425 248,560 18 91 463 463 480

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 44 15 40,25 34 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe CeC aAeBC B DBAEdCDdE dCACBEb DB BbCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CbcEAAB BcB EDABD cE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  d       b A   E    A AD                

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen      e              

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 8 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 2 17

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALTUNBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,035 248,560 21 101 651 651 684

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 40 33 31,75 26 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe deCeaAbBCCBceBcEeCDAE dCb BE ecBd dbBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal C  aAABEBdB baeBD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik  B                              dd  e   

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen eE BbBDEa eD CbabeCd

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 20 16 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 0 3

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SERDAROĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,680 248,560 19 94 539 539 563

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 41 19 36,25 30 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe b dCAe EA D BBCCBEeCCDCBaAeBC Bc BAEbCcd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal  Ad            Aa        

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DED EEAAAD  C  Bd    bBA      b       E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen  d ce  D          a 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 10 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 2 43

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE ŞAHİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,915 248,560 11 57 199 199 203

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 66 34 57,50 48 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe EbaCACBEb DBcBCCaEbCaDCdaAeBCdBcDBAEaCDb

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EAdacBAA  EDAB AEBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik DEDBEEAAADB a BBcBDE DBAC  A D    bD    

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen adB ecbcAeEdDCabecec

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 14 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 2 73

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,053 248,560 4 26 77 77 78

Katılımlar: 26 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,89 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,07 10,88 8,39

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 13,15 14,63 8,01

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,63 2,98 1,20

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 15,79 17,62 9,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,28 1,50 0,74

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,73 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,77 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,78 4,88 2,41

Toplam: 120 75 25 68,75 57 50,53 54,71 37,09

TYT Türkçe beCBaAeBCCBEDBeE CDAEDBCACBEA DeaBCCBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CbaEAAB B BaEDABDCAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik Ed    e  A A cDEcBEEA ADe  EBBDC ECbCBC 

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AbDBda b DaDAeeCEce 

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 5 47

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRANURYILDIRIM 3 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 182,580 248,560 2 115 899 899 987

Katılımlar: 2 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 3,75 21,32 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,25 2,06 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,00 10,88 8,39

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 3,00 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 2,62 17,62 9,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,88 1,50 0,74

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,25 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,62 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 1,50 4,88 2,41

Toplam: 120 28 57 13,75 11 14,88 54,71 37,09

TYT Türkçe EDeCeCBEedcedcdCaEeCCDadeAacCaabcBbaaded

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal bAdbBddAB EabBccbBD      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik cba EEd      a          ee   a          

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen ebBDd aDbbEa dbeeee 

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 14 26 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 8 7

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HANZALA ŞENSOY 1021 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,410 248,560 1 113 877 877 961

Katılımlar: 2 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,25 2,06 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,00 10,88 8,39

Matematik-1 30 10 16 6,00 20 3,00 14,63 8,01

Geometri 10 1 7 -0,75 -8 -0,38 2,98 1,20

TYT Matematik 40 11 23 5,25 13 2,62 17,62 9,20

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,88 1,50 0,74

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,25 2,12 1,08

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 -0,62 1,25 0,59

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 1,50 4,88 2,41

Toplam: 120 26 40 16,00 13 14,88 54,71 37,09

TYT Sosyal aACDcB    EDbBeAdBDb     

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik Dbc  cAeADcACa BEdac ccAebdcDbcd eab eEb

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdabAacD aa D eb edE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 16 33

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 6 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAFET ERSOY 731 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,235 248,560 1 69 289 289 295

Katılımlar: 1 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 19,50 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,06 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,00 10,88 8,39

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 11,50 14,63 8,01

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 2,98 1,20

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 12,50 17,62 9,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 1,50 0,74

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,75 1,25 0,59

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,50 4,88 2,41

Toplam: 120 58 30 50,50 42 50,50 54,71 37,09

TYT Türkçe E aCACeE  DccddCBEACecCBaAeaCCBEeBAEbCDd

Cevap Anahtarı A EDBCACBEAADBBBCCBEACCDCBBACBCCBEDBAECCDA

TYT Sosyal EACe BcAaEEDAB AEBa      

Cevap Anahtarı A EACDBBAABEEDABDAEBDCDEBDA

TYT Matematik Db  adA  D   EBBEcD  DcA ABc D        E 

Cevap Anahtarı A DEDBEEAAADBACEBBEBDECDBACABADDECBCCDCBEC

TYT Fen BdaceEDDAd  D    dCE

Cevap Anahtarı A BEBDAEDDACEEDCDCAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 14 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 6 43

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÜNLÜER 829 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,645 248,560 1 73 309 309 315

Katılımlar: 1 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 18,50 21,32 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,06 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 15,75 10,88 8,39

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,00 14,63 8,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,98 1,20

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 13,00 17,62 9,20

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,00 1,50 0,74

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 2,12 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,25 0,59

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,75 4,88 2,41

Toplam: 120 54 20 49,00 41 49,00 54,71 37,09

TYT Türkçe CeCaaAbdCCB DBeEeaDdE BCACeE  DBaBdCaEeC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal CD EAAB BdBDEDABD AE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik Ee    cAC BAa DEa E A AD  C BB          

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen A    B     c        

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 14 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 4 47

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ CENGİZ 2798 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,888 248,560 1 50 159 159 162

Katılımlar: 1 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 18,75 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 2,06 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,75 10,88 8,39

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 21,25 14,63 8,01

Geometri 10 5 5 3,75 38 3,75 2,98 1,20

TYT Matematik 40 28 12 25,00 63 25,00 17,62 9,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 1,50 0,74

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,25 2,12 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 1,25 0,59

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,75 4,88 2,41

Toplam: 120 73 47 61,25 51 61,25 54,71 37,09

TYT Türkçe aeCBaAeBddBEbBeEbCDddDdCeCBEAcDaBBdbBEAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal dDaEAAabecBbEDAaDdAE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik bdDECDBACAdAaDDcDaEEAAADBACcBBDCedbECBdb

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen eEbBEecEdDeDAdACEeCb

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 17 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 23 7 77

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YKS - TYT TIPKI SINAV DENEMESİ

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN NUR OKUR 21180 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,128 248,560 1 92 471 471 488

Katılımlar: 1 117 1068 1068 1166

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 21,25 21,32 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,69 1,98

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 2,06 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 3,22 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,91 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,00 10,88 8,39

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 6,00 14,63 8,01

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,50 2,98 1,20

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 6,50 17,62 9,20

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 1,50 0,74

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 2,12 1,08

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,00 1,25 0,59

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,25 4,88 2,41

Toplam: 120 48 32 40,00 33 40,00 54,71 37,09

TYT Türkçe ecCdaAeBCCBccBAE CDdE dCACBE  DecBCC EAC

Cevap Anahtarı B CDCBBACBCCBEDBAECCDAEDBCACBEAADBBBCCBEAC

TYT Sosyal Cb EAAB B B EDbaD eE     

Cevap Anahtarı B CDBEAABEBABDEDABDCAEDADEB

TYT Matematik ccD   B Cbcca DE   EA   B aa    aE b    

Cevap Anahtarı B EBDECDBACABADDDEDBEEAAADBACEBBDCBECECBCC

TYT Fen AcDabda  a e   CE   

Cevap Anahtarı B AEDBEBDEEDCDACACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 8 27

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
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