
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,1 0,7 1,96 4,4 2,7 3,76 2,7 1,5 2,29 1,9 0,8 1,67 0,9 1,1 0,64 1,2 1,0 1,00 0,7 0,5 0,56 0,6 0,5 0,46 0,6 0,5 0,46 0,0 0,1 0,03 15,1 9,2 12,83 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 1,5 0,5 1,37 3,2 1,8 2,72 1,9 0,9 1,72 1,3 0,6 1,12 0,5 0,4 0,36 0,6 0,4 0,47 0,3 0,2 0,20 0,3 0,3 0,19 0,3 0,2 0,26 0,1 0,1 0,04 9,8 5,4 8,45 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

1 0 EGE KİMİNSU 12 5 1 4,75 15 2 14,50 9 1 8,75 5 1 4,75 11 0 11,00 7 3 6,25 2 4 1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 62 15 58,25 323,6 7 191,6 253 269,5 38

2 0 SİMAY TATLI -M 5 1 4,75 14 1 13,75 7 2 6,50 5 0 5,00 6 3 5,25 5 4 4,00 4 2 3,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 48 22 42,50 278,6 24 159,6 382 243,9 65

3 0 BERRA PÜRYAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 0 8,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 39 5 37,75 261,3 37 219,4 143 295,4 17

4 0 FATİH ÖZSİPAHİ -M 4 2 3,50 11 3 10,25 7 2 6,50 4 0 4,00 6 2 5,50 4 2 3,50 1 0 1,00 37 11 34,25 251,2 53 233,2 113 273,9 36

5 0 HALİLMERT BİLGİÇ   1 2 0,50 7 7 5,25 8 2 7,50 4 2 3,50 6 2 5,50 6 4 5,00 2 4 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 40 25 33,75 249,5 58 165,1 364 201,2 184

6 0 ALMİRA ULAŞ -M 6 0 6,00 11 6 9,50 8 1 7,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 36 13 32,75 247,1 60 203,3 205 265,0 42

7 0 ZEYNEP TEMİZCAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 1 7,75 4 2 3,50 34 5 32,75 247,0 62 221,1 136 298,0 15

8 0 CAN ÇALIŞKAN   6 0 6,00 15 3 14,25 9 1 8,75 4 2 3,50 34 6 32,50 246,4 65 253,4 73 312,6 2

9 0 GÜVEN ÜNSAL -M 5 1 4,75 16 2 15,50 8 2 7,50 5 1 4,75 34 6 32,50 246,1 67 215,9 158 290,1 21

10 0 DURU PELİN KUVULMAZ 12 5 1 4,75 13 4 12,00 6 3 5,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 36 17 31,75 243,3 69 183,5 278 237,0 77

11 0 NAZLISU BOZDAĞ 12 4 2 3,50 9 9 6,75 7 3 6,25 4 2 3,50 2 5 0,75 5 4 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 37 26 30,50 240,3 74 211,2 175 233,5 83

12 0 DURU ERK 12 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 4 1 3,75 32 7 30,25 239,4 76 189,1 263 261,6 47

13 0 KUZEY ÇETİNBAŞ   4 2 3,50 13 5 11,75 10 0 10,00 5 1 4,75 32 8 30,00 238,9 79 236,1 105 300,7 10

14 0 EMİR ÜNLÜER 12D 5 0 5,00 14 4 13,00 7 1 6,75 4 1 3,75 30 6 28,50 234,0 85 208,1 188 274,8 32

15 0 BETÜL KÖROĞLU -M 5 1 4,75 10 5 8,75 9 1 8,75 5 1 4,75 29 8 27,00 229,6 93 172,9 318 235,5 80

16 0 DEFNE PEZEK   4 2 3,50 13 3 12,25 5 2 4,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 29 12 26,00 227,3 100 185,9 272 228,4 94

17 0 MUSTAFA HAYDAR EKİCİ 12 5 1 4,75 8 5 6,75 9 1 8,75 5 1 4,75 27 8 25,00 223,6 109 333,8 10 298,0 13

18 0 BEN GİSU GÜLSOY -M 6 0 6,00 3 6 1,50 5 3 4,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 4 0 4,00 28 10 25,50 223,2 112 175,6 302 197,6 198

19 0 TUĞBA ÇELEBİ -M 1 3 0,25 8 8 6,00 6 4 5,00 2 4 1,00 5 6 3,50 6 4 5,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 33 40 23,00 218,7 119 167,2 339 183,4 257

20 0 SELAY POLATKAN   3 3 2,25 10 6 8,50 6 2 5,50 5 1 4,75 24 12 21,00 211,0 129 221,6 133 260,0 49

21 0 ASU ELA ÇİMEN   5 1 4,75 6 8 4,00 6 1 5,75 5 0 5,00 22 10 19,50 206,5 136 209,5 181 242,1 70

22 0 SELİN KADIOĞLU 12 2 4 1,00 13 3 12,25 2 5 0,75 2 4 1,00 2 0 2,00 21 16 17,00 198,5 150 211,9 172 233,2 85

23 0 ELİF BİRET ÇEBİ   0 3 -0,75 11 5 9,75 4 5 2,75 4 2 3,50 19 15 15,25 193,3 159 184,2 274 201,4 180

24 0 BEREN BÜLBÜLOĞLU   6 0 6,00 7 5 5,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 18 12 15,00 192,2 162 175,0 304 198,8 194

25 0 ECEM IŞIKGECE   3 2 2,50 9 3 8,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 17 10 14,50 190,8 164 165,8 346 185,2 247

26 0 EFE HACIALİOĞLU 12 6 1 5,75 6 2 5,50 3 0 3,00 15 3 14,25 190,7 166 201,3 209 204,9 159

27 0 TURGUT EFE BİLGİN   5 1 4,75 7 8 5,00 3 4 2,00 3 3 2,25 18 16 14,00 189,5 168 188,8 265 207,9 155

28 0 İLAY ERGEN   2 3 1,25 3 9 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 16 17 11,75 183,4 183 182,2 282 175,8 287

29 0 İBRAHİM EJDER   5 1 4,75 3 2 2,50 3 3 2,25 1 4 0,00 12 10 9,50 176,1 189 165,1 348 172,4 308

                                                1 / 2



OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,1 0,7 1,96 4,4 2,7 3,76 2,7 1,5 2,29 1,9 0,8 1,67 0,9 1,1 0,64 1,2 1,0 1,00 0,7 0,5 0,56 0,6 0,5 0,46 0,6 0,5 0,46 0,0 0,1 0,03 15,1 9,2 12,83 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 1,5 0,5 1,37 3,2 1,8 2,72 1,9 0,9 1,72 1,3 0,6 1,12 0,5 0,4 0,36 0,6 0,4 0,47 0,3 0,2 0,20 0,3 0,3 0,19 0,3 0,2 0,26 0,1 0,1 0,04 9,8 5,4 8,45 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

30 40 AYŞE SELEN ERKAL   5 1 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 10 3 9,25 174,2 193 234,4 111 181,8 261

31 0 ANIL BAŞAK   0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 5 1 4,75 2 1 1,75 10 5 8,75 173,4 195 239,7 92 172,7 306

32 0 BARKIN EREROĞLU   5 1 4,75 3 14 -0,50 4 5 2,75 2 4 1,00 14 24 8,00 171,5 222 162,2 373 166,3 337

33 0 CEYDA TEKİN   3 3 2,25 3 15 -0,75 4 6 2,50 1 5 -0,25 3 8 1,00 2 9 -0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 23 63 7,25 169,6 224 168,2 335 153,1 369

34 0 MERT AYDIN   2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 7 2 6,50 166,3 228 213,4 164 175,5 295

35 0 ARDA DEMİRCİ   3 0 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 7 8 5,00 162,2 234 206,5 196 190,7 227

36 0 ZEYNEP SERDAROĞLU   4 1 3,75 4 1 3,75 158,4 237 195,8 225 175,6 293

37 3 BÜŞRANURYILDIRIM 12A 3 3 2,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 13 41 2,75 156,4 239 162,9 370 145,3 392

38 2798 MEHMET ALİ CENGİZ 12E 3 0 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 156,1 241 253,9 70 201,9 178

39 0 REDA DEMİROĞLU   1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 156,1 243 239,1 94 185,1 249

40 0 SAYGIN SADIK KIRAL   0 2 -0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 153,6 246 307,2 23 218,7 126

41 0 ZEYNEP SUDE ŞAHİN 12 2 1 1,75 2 1 1,75 151,9 248 194,6 232 167,3 333

42 0 TUNA BERKE ÇELEBİ 12 1 0 1,00 1 0 1,00 150,0 251 174,9 307 146,9 386

43 0 DERENSU GÜNAL   0 1 -0,25 0 1 -0,25 146,3 393 240,6 90 184,6 254
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,5 4,4 9,41 1,4 0,6 1,25 2,3 2,9 1,57 3,2 1,6 2,76 2,7 2,8 1,97 20,0 12,2 16,96 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 13,9 5,5 12,51 2,4 1,0 2,18 3,6 4,1 2,58 4,7 2,4 4,06 3,9 4,0 2,87 28,4 16,9 24,20 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

1 0 MERT IŞIK   29 1 28,75 10 0 10,00 14 0 14,00 12 1 11,75 9 3 8,25 74 5 72,75 147,0 253 348,6 1 222,2 108

2 0 TUANA ŞİRİN ERCAN -M 29 1 28,75 8 1 7,75 12 2 11,50 12 1 11,75 10 3 9,25 71 8 69,00 147,0 253 335,7 4 222,2 108

3 0 CEM TUNA GÜMÜŞOĞLU   28 2 27,50 8 1 7,75 14 0 14,00 11 2 10,50 8 5 6,75 69 10 66,50 147,0 253 335,6 6 218,8 122

4 0 MERT ARIK   28 2 27,50 10 0 10,00 11 3 10,25 12 1 11,75 9 4 8,00 70 10 67,50 147,0 253 334,0 8 218,8 122

5 0 MUSTAFA HAYDAR EKİCİ 12 28 2 27,50 10 0 10,00 12 2 11,50 11 2 10,50 10 3 9,25 71 9 68,75 223,6 109 333,8 10 298,0 13

6 0 MERVEGÜL BUĞDAY   27 3 26,25 9 0 9,00 8 6 6,50 13 0 13,00 9 4 8,00 66 13 62,75 147,0 253 320,9 13 215,3 140

7 0 İDİL TOPRAK 12 25 5 23,75 10 0 10,00 10 4 9,00 11 2 10,50 9 4 8,00 65 15 61,25 147,0 253 315,9 16 208,3 153

8 0 BEYZANUR KURU   27 1 26,75 7 2 6,50 8 4 7,00 12 1 11,75 8 5 6,75 62 13 58,75 147,0 253 313,7 18 216,7 135

9 0 ATA DİRİL   27 3 26,25 6 3 5,25 9 4 8,00 11 1 10,75 6 6 4,50 59 17 54,75 147,0 253 309,0 20 215,3 140

10 0 SAYGIN SADIK KIRAL   26 4 25,00 9 0 9,00 8 5 6,75 10 2 9,50 5 7 3,25 58 18 53,50 153,6 246 307,2 23 218,7 126

11 0 BORAN EREN   23 6 21,50 6 3 5,25 11 3 10,25 12 1 11,75 7 6 5,50 59 19 54,25 147,0 253 305,3 25 202,1 174

12 0 DEMİR VELİOĞLU   19 5 17,75 5 1 4,75 11 3 10,25 10 3 9,25 7 5 5,75 52 17 47,75 147,0 253 285,8 31 191,7 217

13 0 OSMAN KEREM ÜNAL   23 5 21,75 3 3 2,25 6 8 4,00 13 0 13,00 8 5 6,75 53 21 47,75 147,0 253 284,1 33 202,8 170

14 0 ÖMER ÜNALDI   23 4 22,00 4 2 3,50 7 6 5,50 8 4 7,00 9 4 8,00 51 20 46,00 147,0 253 273,7 39 203,5 167

15 0 FURKAN ENES BULUT   22 4 21,00 2 2 1,50 7 2 6,50 9 2 8,50 9 4 8,00 49 14 45,50 147,0 253 273,5 41 200,7 186

16 0 NURSİMA PEHLİVAN   24 6 22,50 8 0 8,00 3 7 1,25 8 5 6,75 6 5 4,75 49 23 43,25 147,0 253 273,0 43 204,9 161

17 0 ELA DİDEM ARTUT 12 27 2 26,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 8 0 8,00 2 3 1,25 41 9 38,75 147,0 253 271,9 46 216,0 137

18 0 İREM ERASLAN -M 22 6 20,50 5 1 4,75 4 8 2,00 10 2 9,50 7 4 6,00 48 21 42,75 147,0 253 270,0 49 199,3 191

19 0 ALİ DUYAR   16 10 13,50 4 2 3,50 9 4 8,00 10 2 9,50 7 6 5,50 46 24 40,00 147,0 253 264,8 52 179,9 268

20 0 DEFNE TEMİZCAN   19 8 17,00 4 3 3,25 7 5 5,75 9 3 8,25 5 5 3,75 44 24 38,00 147,0 253 263,6 54 189,6 231

21 0 BERRA KILIÇ 12 18 5 16,75 5 0 5,00 8 5 6,75 7 5 5,75 7 4 6,00 45 19 40,25 147,0 253 262,4 56 188,9 236

22 0 GÜLCE ÖZDEŞ   18 3 17,25 5 1 4,75 0 3 -0,75 12 0 12,00 7 3 6,25 42 10 39,50 147,0 253 260,5 60 190,3 229

23 0 ALİYE Yİ İT   20 6 18,50 6 2 5,50 4 7 2,25 8 4 7,00 7 5 5,75 45 24 39,00 147,0 253 259,3 62 193,8 210

24 0 ERALP GÖKDOĞAN   17 3 16,25 0 1 -0,25 9 3 8,25 8 3 7,25 6 4 5,00 40 14 36,50 147,0 253 257,1 65 187,5 242

25 0 ELİFDAMLA YARIMOĞLU 12 19 8 17,00 4 2 3,50 7 6 5,50 6 3 5,25 4 7 2,25 40 26 33,50 147,0 253 254,2 68 189,6 231

26 2798 MEHMET ALİ CENGİZ 12E 20 9 17,75 4 5 2,75 6 8 4,00 7 2 6,50 6 5 4,75 43 29 35,75 156,1 241 253,9 70 201,9 178

27 0 CAN ÇALIŞKAN   25 3 24,25 8 0 8,00 33 3 32,25 246,4 65 253,4 73 312,6 2

28 0 RAVZA ÇAYIR -M 23 6 21,50 3 3 2,25 3 5 1,75 4 2 3,50 3 6 1,50 36 22 30,50 147,0 253 247,3 77 202,1 174

29 0 KAAN TOPÇU   13 4 12,00 2 0 2,00 7 5 5,75 8 3 7,25 5 7 3,25 35 19 30,25 147,0 253 243,3 83 175,7 289
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,5 4,4 9,41 1,4 0,6 1,25 2,3 2,9 1,57 3,2 1,6 2,76 2,7 2,8 1,97 20,0 12,2 16,96 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 13,9 5,5 12,51 2,4 1,0 2,18 3,6 4,1 2,58 4,7 2,4 4,06 3,9 4,0 2,87 28,4 16,9 24,20 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

30 0 İREM YAVUZ   19 6 17,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 8 2 7,50 3 1 2,75 33 13 29,75 147,0 253 242,2 85 191,0 222

31 0 DERENSU GÜNAL   17 6 15,50 5 1 4,75 3 9 0,75 7 5 5,75 6 6 4,50 38 27 31,25 146,3 393 240,6 90 184,6 254

32 0 ANIL BAŞAK   12 2 11,50 4 0 4,00 8 4 7,00 5 5 3,75 3 6 1,50 32 17 27,75 173,4 195 239,7 92 172,7 306

33 0 REDA DEMİROĞLU   14 8 12,00 2 2 1,50 6 5 4,75 8 3 7,25 6 6 4,50 36 24 30,00 156,1 243 239,1 94 185,1 249

34 0 ADİL BAŞ 12 14 10 11,50 6 0 6,00 6 6 4,50 5 6 3,50 5 5 3,75 36 27 29,25 147,0 253 236,5 101 174,3 302

35 0 MURAT YARDIMCI   19 4 18,00 6 7 4,25 4 6 2,50 4 8 2,00 33 25 26,75 147,0 253 236,1 103 192,4 215

36 0 KUZEY ÇETİNBAŞ   24 5 22,75 3 1 2,75 27 6 25,50 238,9 79 236,1 105 300,7 10

37 0 DEFNE KAYNAK   11 11 8,25 2 0 2,00 5 5 3,75 10 1 9,75 5 6 3,50 33 23 27,25 147,0 253 234,6 108 165,3 342

38 40 AYŞE SELEN ERKAL   9 5 7,75 6 0 6,00 6 4 5,00 6 1 5,75 6 5 4,75 33 15 29,25 174,2 193 234,4 111 181,8 261

39 0 FATİH ÖZSİPAHİ -M 21 5 19,75 5 0 5,00 26 5 24,75 251,2 53 233,2 113 273,9 36

40 0 ERDEM ERASLAN -M 13 9 10,75 1 0 1,00 5 8 3,00 9 2 8,50 7 4 6,00 35 23 29,25 147,0 253 233,1 115 172,2 311

41 0 ELİF DURU GÜLBAĞ   17 6 15,50 2 1 1,75 2 6 0,50 6 3 5,25 5 5 3,75 32 21 26,75 147,0 253 230,9 119 185,4 245

42 327 HELİNZELAL GEZER   12 8 10,00 7 5 5,75 7 4 6,00 8 4 7,00 34 21 28,75 147,0 253 228,8 122 170,1 321

43 0 SİNEM YILDIZ   14 5 12,75 0 1 -0,25 9 2 8,50 5 7 3,25 28 15 24,25 147,0 253 226,7 125 177,8 278

44 0 FATIMA ALEYNA DEMİR   13 15 9,25 0 5 -1,25 9 4 8,00 6 6 4,50 5 8 3,00 33 38 23,50 147,0 253 225,6 127 168,0 331

45 0 SELAY POLATKAN   20 6 18,50 2 1 1,75 22 7 20,25 211,0 129 221,6 133 260,0 49

46 0 ZEYNEP TEMİZCAN   20 5 18,75 2 3 1,25 22 8 20,00 247,0 62 221,1 136 298,0 15

47 0 EDİZ CANDAŞ   16 3 15,25 1 0 1,00 4 4 3,00 2 6 0,50 3 7 1,25 26 20 21,00 147,0 253 221,0 139 184,7 252

48 0 BERRA PÜRYAN   19 6 17,50 2 0 2,00 21 6 19,50 261,3 37 219,4 143 295,4 17

49 0 ELİF KAYRA DELİBAŞ   14 7 12,25 0 3 -0,75 4 4 3,00 5 5 3,75 4 7 2,25 27 26 20,50 147,0 253 218,3 148 176,4 284

50 0 NEHİR ÖRENÇ -M 14 5 12,75 2 0 2,00 2 8 0,00 5 7 3,25 4 5 2,75 27 25 20,75 147,0 253 216,1 156 177,8 278

51 0 GÜVEN ÜNSAL -M 17 3 16,25 2 0 2,00 19 3 18,25 246,1 67 215,9 158 290,1 21

52 0 MERT AYDIN   12 9 9,75 1 3 0,25 6 6 4,50 4 7 2,25 5 5 3,75 28 30 20,50 166,3 228 213,4 164 175,5 295

53 0 BEYZA YERLİ   11 2 10,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 3 1 2,75 4 5 2,75 22 12 19,00 147,0 253 212,2 170 171,5 314

54 0 SELİN KADIOĞLU 12 17 5 15,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 18 6 16,50 198,5 150 211,9 172 233,2 85

55 0 NAZLISU BOZDAĞ 12 14 16 10,00 6 4 5,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 1 6 -0,50 25 35 16,25 240,3 74 211,2 175 233,5 83

56 0 ASU ELA ÇİMEN   15 5 13,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 20 7 18,25 206,5 136 209,5 181 242,1 70

57 0 EGE KOÇ   15 5 13,75 0 1 -0,25 4 5 2,75 0 4 -1,00 4 9 1,75 23 24 17,00 147,0 253 208,3 186 180,5 265

58 0 EMİR ÜNLÜER 12D 16 3 15,25 16 3 15,25 234,0 85 208,1 188 274,8 32

                                                2 / 4



OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,5 4,4 9,41 1,4 0,6 1,25 2,3 2,9 1,57 3,2 1,6 2,76 2,7 2,8 1,97 20,0 12,2 16,96 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 13,9 5,5 12,51 2,4 1,0 2,18 3,6 4,1 2,58 4,7 2,4 4,06 3,9 4,0 2,87 28,4 16,9 24,20 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

59 0 MİRAN EREN   10 8 8,00 2 2 1,50 4 6 2,50 4 5 2,75 4 4 3,00 24 25 17,75 147,0 253 207,3 193 164,6 344

60 0 ARDA DEMİRCİ   14 9 11,75 0 3 -0,75 2 9 -0,25 4 2 3,50 4 6 2,50 24 29 16,75 162,2 234 206,5 196 190,7 227

61 0 RAFET ERSOY 12 10 4 9,00 0 1 -0,25 3 9 0,75 5 4 4,00 4 6 2,50 22 24 16,00 147,0 253 204,5 202 167,3 333

62 0 ALMİRA ULAŞ -M 13 4 12,00 4 9 1,75 2 9 -0,25 2 7 0,25 21 29 13,75 247,1 60 203,3 205 265,0 42

63 0 EFE HACIALİOĞLU 12 7 3 6,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 6 5 4,75 6 6 4,50 22 21 16,75 190,7 166 201,3 209 204,9 159

64 0 ZEYNEPSU YEŞİL   9 5 7,75 1 7 -0,75 6 5 4,75 6 6 4,50 22 23 16,25 147,0 253 199,5 214 163,9 347

65 0 CANSEL TAŞKESEN -M 13 4 12,00 13 4 12,00 147,0 253 199,0 217 175,7 289

66 0 ZEYNEP SERDAROĞLU   10 9 7,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 16 15 12,25 158,4 237 195,8 225 175,6 293

67 0 YUSUF EMRE BEYLER   11 6 9,50 1 8 -1,00 2 0 2,00 2 8 0,00 16 22 10,50 147,0 253 195,2 228 168,7 328

68 0 ZEYNEB CEREN DEMİR -M 7 5 5,75 3 3 2,25 3 3 2,25 3 6 1,50 16 17 11,75 147,0 253 194,9 230 158,3 359

69 0 ZEYNEP SUDE ŞAHİN 12 11 8 9,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 18 18 13,50 151,9 248 194,6 232 167,3 333

70 0 UMUT EMRE TEKİN   7 4 6,00 3 7 1,25 3 3 2,25 2 1 1,75 15 15 11,25 147,0 253 192,7 240 159,0 356

71 0 EGE KİMİNSU 12 10 6 8,50 1 0 1,00 11 6 9,50 323,6 7 191,6 253 269,5 38

72 0 DURU ERK 12 10 6 8,50 10 6 8,50 239,4 76 189,1 263 261,6 47

73 0 TURGUT EFE BİLGİN   9 5 7,75 1 1 0,75 10 6 8,50 189,5 168 188,8 265 207,9 155

74 0 EYLÜL ALTUN   9 8 7,00 1 2 0,50 2 5 0,75 5 5 3,75 17 20 12,00 147,0 253 188,7 267 161,8 351

75 0 DEFNE PEZEK   7 2 6,50 1 0 1,00 8 2 7,50 227,3 100 185,9 272 228,4 94

76 0 ELİF BİRET ÇEBİ   6 8 4,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 7 1,25 14 24 8,00 193,3 159 184,2 274 201,4 180

77 0 DURU PELİN KUVULMAZ 12 8 6 6,50 1 0 1,00 9 6 7,50 243,3 69 183,5 278 237,0 77

78 0 İLAY ERGEN   5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 8 0 8,00 183,4 183 182,2 282 175,8 287

79 0 YAĞIZ EFE İÇİN   4 7 2,25 4 8 2,00 2 3 1,25 5 7 3,25 15 25 8,75 147,0 253 181,2 286 148,6 382

80 0 ZEYNEP SUDE KESKİN -M 6 14 2,50 1 4 0,00 3 7 1,25 3 6 1,50 3 8 1,00 16 39 6,25 147,0 253 180,5 290 149,3 379

81 0 HANEN ELAŞTAR 12 6 10 3,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 5 1,75 2 6 0,50 12 25 5,75 147,0 253 180,1 292 152,1 371

82 0 ŞEVVAL İPEK   6 8 4,00 2 9 -0,25 2 4 1,00 5 7 3,25 15 28 8,00 147,0 253 178,8 297 153,4 366

83 0 BEN GİSU GÜLSOY -M 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 223,2 112 175,6 302 197,6 198

84 0 BEREN BÜLBÜLOĞLU   4 2 3,50 4 2 3,50 192,2 162 175,0 304 198,8 194

85 0 TUNA BERKE ÇELEBİ 12 2 6 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 6 11 3,25 150,0 251 174,9 307 146,9 386

86 0 YİĞİT HANZALA ŞENSOY   7 17 2,75 0 1 -0,25 2 11 -0,75 3 6 1,50 3 8 1,00 15 43 4,25 147,0 253 174,7 309 150,0 374

87 0 ELİF CEYLAN -M 5 9 2,75 0 4 -1,00 3 9 0,75 2 6 0,50 2 11 -0,75 12 39 2,25 147,0 253 174,2 312 150,0 374
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,5 4,4 9,41 1,4 0,6 1,25 2,3 2,9 1,57 3,2 1,6 2,76 2,7 2,8 1,97 20,0 12,2 16,96 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 13,9 5,5 12,51 2,4 1,0 2,18 3,6 4,1 2,58 4,7 2,4 4,06 3,9 4,0 2,87 28,4 16,9 24,20 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

88 0 BETÜL KÖROĞLU -M 3 1 2,75 1 2 0,50 4 3 3,25 229,6 93 172,9 318 235,5 80

89 0 EREN DEMİRCİOĞLU   2 7 0,25 2 9 -0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 9 19 4,25 147,0 253 169,0 331 143,0 398

90 0 CEYDA TEKİN   2 10 -0,50 2 4 1,00 1 2 0,50 2 8 0,00 7 24 1,00 169,6 224 168,2 335 153,1 369

91 0 ZEYNEP ALTUNBAŞ 12 2 8 0,00 1 7 -0,75 2 8 0,00 3 6 1,50 2 8 0,00 10 37 0,75 147,0 253 167,9 337 142,3 401

92 0 TUĞBA ÇELEBİ -M 2 5 0,75 2 5 0,75 218,7 119 167,2 339 183,4 257

93 0 ECEM IŞIKGECE   1 3 0,25 1 3 0,25 190,8 164 165,8 346 185,2 247

94 0 HALİLMERT BİLGİÇ   2 0 2,00 0 2 -0,50 0 6 -1,50 1 2 0,50 3 10 0,50 249,5 58 165,1 364 201,2 184

95 3 BÜŞRANURYILDIRIM 12A 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 156,4 239 162,9 370 145,3 392

96 0 BARKIN EREROĞLU   0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 171,5 222 162,2 373 166,3 337

97 0 SİMAY TATLI -M 4 6 2,50 0 14 -3,50 2 11 -0,75 8 5 6,75 14 36 5,00 278,6 24 159,6 382 243,9 65

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
  -M 12 12A 12D 12E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  -M 12 12A 12D 12E
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,1 0,7 1,96 4,4 2,7 3,76 2,7 1,5 2,29 1,9 0,8 1,67 10,5 4,4 9,41 1,4 0,6 1,25 23,0 10,6 20,34 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 1,5 0,5 1,37 3,2 1,8 2,72 1,9 0,9 1,72 1,3 0,6 1,12 13,9 5,5 12,51 2,4 1,0 2,18 24,2 10,2 21,62 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

1 0 CAN ÇALIŞKAN   6 0 6,00 15 3 14,25 9 1 8,75 4 2 3,50 25 3 24,25 8 0 8,00 67 9 64,75 246,4 65 253,4 73 312,6 2

2 0 KUZEY ÇETİNBAŞ   4 2 3,50 13 5 11,75 10 0 10,00 5 1 4,75 24 5 22,75 3 1 2,75 59 14 55,50 238,9 79 236,1 105 300,7 10

3 0 MUSTAFA HAYDAR EKİCİ 12 5 1 4,75 8 5 6,75 9 1 8,75 5 1 4,75 28 2 27,50 10 0 10,00 65 10 62,50 223,6 109 333,8 10 298,0 13

4 0 ZEYNEP TEMİZCAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 1 7,75 4 2 3,50 20 5 18,75 2 3 1,25 56 13 52,75 247,0 62 221,1 136 298,0 15

5 0 BERRA PÜRYAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 0 8,00 4 2 3,50 19 6 17,50 2 0 2,00 55 10 52,50 261,3 37 219,4 143 295,4 17

6 0 GÜVEN ÜNSAL -M 5 1 4,75 16 2 15,50 8 2 7,50 5 1 4,75 17 3 16,25 2 0 2,00 53 9 50,75 246,1 67 215,9 158 290,1 21

7 0 EMİR ÜNLÜER 12D 5 0 5,00 14 4 13,00 7 1 6,75 4 1 3,75 16 3 15,25 46 9 43,75 234,0 85 208,1 188 274,8 32

8 0 FATİH ÖZSİPAHİ -M 4 2 3,50 11 3 10,25 7 2 6,50 4 0 4,00 21 5 19,75 5 0 5,00 52 12 49,00 251,2 53 233,2 113 273,9 36

9 0 EGE KİMİNSU 12 5 1 4,75 15 2 14,50 9 1 8,75 5 1 4,75 10 6 8,50 1 0 1,00 45 11 42,25 323,6 7 191,6 253 269,5 38

10 0 ALMİRA ULAŞ -M 6 0 6,00 11 6 9,50 8 1 7,75 5 0 5,00 13 4 12,00 43 11 40,25 247,1 60 203,3 205 265,0 42

11 0 DURU ERK 12 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 4 1 3,75 10 6 8,50 42 13 38,75 239,4 76 189,1 263 261,6 47

12 0 SELAY POLATKAN   3 3 2,25 10 6 8,50 6 2 5,50 5 1 4,75 20 6 18,50 2 1 1,75 46 19 41,25 211,0 129 221,6 133 260,0 49

13 0 SİMAY TATLI -M 5 1 4,75 14 1 13,75 7 2 6,50 5 0 5,00 4 6 2,50 35 10 32,50 278,6 24 159,6 382 243,9 65

14 0 ASU ELA ÇİMEN   5 1 4,75 6 8 4,00 6 1 5,75 5 0 5,00 15 5 13,75 1 0 1,00 38 15 34,25 206,5 136 209,5 181 242,1 70

15 0 DURU PELİN KUVULMAZ 12 5 1 4,75 13 4 12,00 6 3 5,25 3 3 2,25 8 6 6,50 35 17 30,75 243,3 69 183,5 278 237,0 77

16 0 BETÜL KÖROĞLU -M 5 1 4,75 10 5 8,75 9 1 8,75 5 1 4,75 3 1 2,75 32 9 29,75 229,6 93 172,9 318 235,5 80

17 0 NAZLISU BOZDAĞ 12 4 2 3,50 9 9 6,75 7 3 6,25 4 2 3,50 14 16 10,00 6 4 5,00 44 36 35,00 240,3 74 211,2 175 233,5 83

18 0 SELİN KADIOĞLU 12 2 4 1,00 13 3 12,25 2 5 0,75 2 4 1,00 17 5 15,75 36 21 30,75 198,5 150 211,9 172 233,2 85

19 0 DEFNE PEZEK   4 2 3,50 13 3 12,25 5 2 4,50 2 3 1,25 7 2 6,50 1 0 1,00 32 12 29,00 227,3 100 185,9 272 228,4 94

20 0 MERT IŞIK   29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 147,0 253 348,6 1 222,2 108

21 0 TUANA ŞİRİN ERCAN -M 29 1 28,75 8 1 7,75 37 2 36,50 147,0 253 335,7 4 222,2 108

22 0 MERT ARIK   28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 147,0 253 334,0 8 218,8 122

23 0 CEM TUNA GÜMÜŞOĞLU   28 2 27,50 8 1 7,75 36 3 35,25 147,0 253 335,6 6 218,8 122

24 0 SAYGIN SADIK KIRAL   0 2 -0,50 3 1 2,75 26 4 25,00 9 0 9,00 38 7 36,25 153,6 246 307,2 23 218,7 126

25 0 BEYZANUR KURU   27 1 26,75 7 2 6,50 34 3 33,25 147,0 253 313,7 18 216,7 135

26 0 ELA DİDEM ARTUT 12 27 2 26,50 4 2 3,50 31 4 30,00 147,0 253 271,9 46 216,0 137

27 0 MERVEGÜL BUĞDAY   27 3 26,25 9 0 9,00 36 3 35,25 147,0 253 320,9 13 215,3 140

28 0 ATA DİRİL   27 3 26,25 6 3 5,25 33 6 31,50 147,0 253 309,0 20 215,3 140

29 0 İDİL TOPRAK 12 25 5 23,75 10 0 10,00 35 5 33,75 147,0 253 315,9 16 208,3 153
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,1 0,7 1,96 4,4 2,7 3,76 2,7 1,5 2,29 1,9 0,8 1,67 10,5 4,4 9,41 1,4 0,6 1,25 23,0 10,6 20,34 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 1,5 0,5 1,37 3,2 1,8 2,72 1,9 0,9 1,72 1,3 0,6 1,12 13,9 5,5 12,51 2,4 1,0 2,18 24,2 10,2 21,62 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

30 0 TURGUT EFE BİLGİN   5 1 4,75 7 8 5,00 3 4 2,00 3 3 2,25 9 5 7,75 1 1 0,75 28 22 22,50 189,5 168 188,8 265 207,9 155

31 0 EFE HACIALİOĞLU 12 6 1 5,75 6 2 5,50 3 0 3,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 22 7 20,25 190,7 166 201,3 209 204,9 159

32 0 NURSİMA PEHLİVAN   24 6 22,50 8 0 8,00 32 6 30,50 147,0 253 273,0 43 204,9 161

33 0 ÖMER ÜNALDI   23 4 22,00 4 2 3,50 27 6 25,50 147,0 253 273,7 39 203,5 167

34 0 OSMAN KEREM ÜNAL   23 5 21,75 3 3 2,25 26 8 24,00 147,0 253 284,1 33 202,8 170

35 0 BORAN EREN   23 6 21,50 6 3 5,25 29 9 26,75 147,0 253 305,3 25 202,1 174

36 0 RAVZA ÇAYIR -M 23 6 21,50 3 3 2,25 26 9 23,75 147,0 253 247,3 77 202,1 174

37 2798 MEHMET ALİ CENGİZ 12E 3 0 3,00 1 3 0,25 20 9 17,75 4 5 2,75 28 17 23,75 156,1 241 253,9 70 201,9 178

38 0 ELİF BİRET ÇEBİ   0 3 -0,75 11 5 9,75 4 5 2,75 4 2 3,50 6 8 4,00 2 3 1,25 27 26 20,50 193,3 159 184,2 274 201,4 180

39 0 HALİLMERT BİLGİÇ   1 2 0,50 7 7 5,25 8 2 7,50 4 2 3,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 22 15 18,25 249,5 58 165,1 364 201,2 184

40 0 FURKAN ENES BULUT   22 4 21,00 2 2 1,50 24 6 22,50 147,0 253 273,5 41 200,7 186

41 0 İREM ERASLAN -M 22 6 20,50 5 1 4,75 27 7 25,25 147,0 253 270,0 49 199,3 191

42 0 BEREN BÜLBÜLOĞLU   6 0 6,00 7 5 5,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 22 14 18,50 192,2 162 175,0 304 198,8 194

43 0 BEN GİSU GÜLSOY -M 6 0 6,00 3 6 1,50 5 3 4,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 21 9 18,75 223,2 112 175,6 302 197,6 198

44 0 ALİYE Yİ İT   20 6 18,50 6 2 5,50 26 8 24,00 147,0 253 259,3 62 193,8 210

45 0 MURAT YARDIMCI   19 4 18,00 19 4 18,00 147,0 253 236,1 103 192,4 215

46 0 DEMİR VELİOĞLU   19 5 17,75 5 1 4,75 24 6 22,50 147,0 253 285,8 31 191,7 217

47 0 İREM YAVUZ   19 6 17,50 3 0 3,00 22 6 20,50 147,0 253 242,2 85 191,0 222

48 0 ARDA DEMİRCİ   3 0 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 14 9 11,75 0 3 -0,75 21 20 16,00 162,2 234 206,5 196 190,7 227

49 0 GÜLCE ÖZDEŞ   18 3 17,25 5 1 4,75 23 4 22,00 147,0 253 260,5 60 190,3 229

50 0 DEFNE TEMİZCAN   19 8 17,00 4 3 3,25 23 11 20,25 147,0 253 263,6 54 189,6 231

51 0 ELİFDAMLA YARIMOĞLU 12 19 8 17,00 4 2 3,50 23 10 20,50 147,0 253 254,2 68 189,6 231

52 0 BERRA KILIÇ 12 18 5 16,75 5 0 5,00 23 5 21,75 147,0 253 262,4 56 188,9 236

53 0 ERALP GÖKDOĞAN   17 3 16,25 0 1 -0,25 17 4 16,00 147,0 253 257,1 65 187,5 242

54 0 ELİF DURU GÜLBAĞ   17 6 15,50 2 1 1,75 19 7 17,25 147,0 253 230,9 119 185,4 245

55 0 ECEM IŞIKGECE   3 2 2,50 9 3 8,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 17 13 13,75 190,8 164 165,8 346 185,2 247

56 0 REDA DEMİROĞLU   1 0 1,00 2 0 2,00 14 8 12,00 2 2 1,50 19 10 16,50 156,1 243 239,1 94 185,1 249

57 0 EDİZ CANDAŞ   16 3 15,25 1 0 1,00 17 3 16,25 147,0 253 221,0 139 184,7 252

58 0 DERENSU GÜNAL   0 1 -0,25 17 6 15,50 5 1 4,75 22 8 20,00 146,3 393 240,6 90 184,6 254
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,1 0,7 1,96 4,4 2,7 3,76 2,7 1,5 2,29 1,9 0,8 1,67 10,5 4,4 9,41 1,4 0,6 1,25 23,0 10,6 20,34 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 1,5 0,5 1,37 3,2 1,8 2,72 1,9 0,9 1,72 1,3 0,6 1,12 13,9 5,5 12,51 2,4 1,0 2,18 24,2 10,2 21,62 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

59 0 TUĞBA ÇELEBİ -M 1 3 0,25 8 8 6,00 6 4 5,00 2 4 1,00 2 5 0,75 19 24 13,00 218,7 119 167,2 339 183,4 257

60 40 AYŞE SELEN ERKAL   5 1 4,75 1 0 1,00 9 5 7,75 6 0 6,00 21 6 19,50 174,2 193 234,4 111 181,8 261

61 0 EGE KOÇ   15 5 13,75 0 1 -0,25 15 6 13,50 147,0 253 208,3 186 180,5 265

62 0 ALİ DUYAR   16 10 13,50 4 2 3,50 20 12 17,00 147,0 253 264,8 52 179,9 268

63 0 SİNEM YILDIZ   14 5 12,75 14 5 12,75 147,0 253 226,7 125 177,8 278

64 0 NEHİR ÖRENÇ -M 14 5 12,75 2 0 2,00 16 5 14,75 147,0 253 216,1 156 177,8 278

65 0 ELİF KAYRA DELİBAŞ   14 7 12,25 0 3 -0,75 14 10 11,50 147,0 253 218,3 148 176,4 284

66 0 İLAY ERGEN   2 3 1,25 3 9 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 15 15 11,25 183,4 183 182,2 282 175,8 287

67 0 KAAN TOPÇU   13 4 12,00 2 0 2,00 15 4 14,00 147,0 253 243,3 83 175,7 289

68 0 CANSEL TAŞKESEN -M 13 4 12,00 13 4 12,00 147,0 253 199,0 217 175,7 289

69 0 ZEYNEP SERDAROĞLU   4 1 3,75 10 9 7,75 0 2 -0,50 14 12 11,00 158,4 237 195,8 225 175,6 293

70 0 MERT AYDIN   2 0 2,00 12 9 9,75 1 3 0,25 15 12 12,00 166,3 228 213,4 164 175,5 295

71 0 ADİL BAŞ 12 14 10 11,50 6 0 6,00 20 10 17,50 147,0 253 236,5 101 174,3 302

72 0 ANIL BAŞAK   0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 2 11,50 4 0 4,00 16 4 15,00 173,4 195 239,7 92 172,7 306

73 0 İBRAHİM EJDER   5 1 4,75 3 2 2,50 3 3 2,25 1 4 0,00 12 10 9,50 176,1 189 165,1 348 172,4 308

74 0 ERDEM ERASLAN -M 13 9 10,75 1 0 1,00 14 9 11,75 147,0 253 233,1 115 172,2 311

75 0 BEYZA YERLİ   11 2 10,50 0 1 -0,25 11 3 10,25 147,0 253 212,2 170 171,5 314

76 327 HELİNZELAL GEZER   12 8 10,00 12 8 10,00 147,0 253 228,8 122 170,1 321

77 0 YUSUF EMRE BEYLER   11 6 9,50 11 6 9,50 147,0 253 195,2 228 168,7 328

78 0 FATIMA ALEYNA DEMİR   13 15 9,25 0 5 -1,25 13 20 8,00 147,0 253 225,6 127 168,0 331

79 0 RAFET ERSOY 12 10 4 9,00 0 1 -0,25 10 5 8,75 147,0 253 204,5 202 167,3 333

80 0 ZEYNEP SUDE ŞAHİN 12 11 8 9,00 11 8 9,00 151,9 248 194,6 232 167,3 333

81 0 BARKIN EREROĞLU   5 1 4,75 3 14 -0,50 4 5 2,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 14 26 7,50 171,5 222 162,2 373 166,3 337

82 0 DEFNE KAYNAK   11 11 8,25 2 0 2,00 13 11 10,25 147,0 253 234,6 108 165,3 342

83 0 MİRAN EREN   10 8 8,00 2 2 1,50 12 10 9,50 147,0 253 207,3 193 164,6 344

84 0 ZEYNEPSU YEŞİL   9 5 7,75 9 5 7,75 147,0 253 199,5 214 163,9 347

85 0 EYLÜL ALTUN   9 8 7,00 9 8 7,00 147,0 253 188,7 267 161,8 351

86 0 UMUT EMRE TEKİN   7 4 6,00 7 4 6,00 147,0 253 192,7 240 159,0 356

87 0 ZEYNEB CEREN DEMİR -M 7 5 5,75 7 5 5,75 147,0 253 194,9 230 158,3 359
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME 98 342 342 406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,1 0,7 1,96 4,4 2,7 3,76 2,7 1,5 2,29 1,9 0,8 1,67 10,5 4,4 9,41 1,4 0,6 1,25 23,0 10,6 20,34 190,4 212,4 203,4

Okul Ortalaması 1,5 0,5 1,37 3,2 1,8 2,72 1,9 0,9 1,72 1,3 0,6 1,12 13,9 5,5 12,51 2,4 1,0 2,18 24,2 10,2 21,62 172,8 226,0 199,0

KATILIMLAR

88 0 ŞEVVAL İPEK   6 8 4,00 6 8 4,00 147,0 253 178,8 297 153,4 366

89 0 CEYDA TEKİN   3 3 2,25 3 15 -0,75 4 6 2,50 1 5 -0,25 2 10 -0,50 13 39 3,25 169,6 224 168,2 335 153,1 369

90 0 HANEN ELAŞTAR 12 6 10 3,50 1 1 0,75 7 11 4,25 147,0 253 180,1 292 152,1 371

91 0 YİĞİT HANZALA ŞENSOY   7 17 2,75 0 1 -0,25 7 18 2,50 147,0 253 174,7 309 150,0 374

92 0 ELİF CEYLAN -M 5 9 2,75 0 4 -1,00 5 13 1,75 147,0 253 174,2 312 150,0 374

93 0 ZEYNEP SUDE KESKİN -M 6 14 2,50 1 4 0,00 7 18 2,50 147,0 253 180,5 290 149,3 379

94 0 YAĞIZ EFE İÇİN   4 7 2,25 4 7 2,25 147,0 253 181,2 286 148,6 382

95 0 TUNA BERKE ÇELEBİ 12 1 0 1,00 2 6 0,50 3 6 1,50 150,0 251 174,9 307 146,9 386

96 3 BÜŞRANURYILDIRIM 12A 3 3 2,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 5 16 1,00 156,4 239 162,9 370 145,3 392

97 0 EREN DEMİRCİOĞLU   2 7 0,25 2 7 0,25 147,0 253 169,0 331 143,0 398

98 0 ZEYNEP ALTUNBAŞ 12 2 8 0,00 1 7 -0,75 3 15 -0,75 147,0 253 167,9 337 142,3 401
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SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DUYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 264,849 212,350 14 19 49 49 52

EA 179,850 203,380 39 62 242 242 268

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 16 10 13,50 45 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 20 12 17,00 43 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 84 48 71,58 25 63,97 64,23 64,99

Matematik d AEDebdEe BeBDEACEaBDeb A DdBa CEB C  d

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri bA CEDceDBAbCD DBBaCCDdBADCCaBEDdaEeecDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 1 2 33
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE Yİ İT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 259,254 212,350 17 23 59 59 62

EA 193,750 203,380 24 44 195 195 210

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 20 6 18,50 62 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 26 8 24,00 60 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 19 16 15,00 38 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 83 48 70,58 25 63,97 64,23 64,99

Matematik DaACdaBDCa  Aa BAAAEDCCEaA BDBCD AD eEaE

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri EecBe ead  CEeCDdBbDC DadCCEEB ebEdEaEDc

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL BAŞAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,377 190,420 16 31 155 155 195

SAY 239,684 212,350 23 32 89 89 92

EA 172,687 203,380 46 72 272 272 306

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 2 -0,50 -1 5,05 6,92 9,69

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,23 0,47 1,00

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,12 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,17 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,19 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,03

Sosyal-2 46 10 3 9,25 20 0,86 1,53 3,16

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 16 2 15,50 39 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 80 46 68,08 24 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1                   e          c          

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Sosyal-2       Eb                  ACDeCADBA   eB      

Cevap Anahtarı B BEDCACEADBACDEAECBCEDBDABDACDBCADBAEAEBBECDEEB

Matematik       C    B BDEACEaBD e A  B   CEB  D  

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri CA bED CDaAbCaDea   aDABbDa   Eb cddaeDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 162,242 190,420 20 35 188 188 234

SAY 206,519 212,350 43 60 187 187 196

EA 190,747 203,380 28 48 208 208 227

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 3 0 3,00 50 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 0 2 -0,50 -3 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 8 5,00 13 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 14 9 11,75 39 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 14 12 11,00 28 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 10 17 5,75 14 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 69 61 53,33 19 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECB   b                e a Bab   Bc eDCe

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik DacCEaBDda   DBBAA dcCbEE  Bb b   b   c 

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri a aadcCeC  eacCDc A    d  CdEce eEe cED 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 1 2 33
İNTEGRAL 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASU ELA ÇİMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,499 190,420 8 21 116 116 136

SAY 209,484 212,350 40 56 172 172 181

EA 242,122 203,380 6 14 67 67 70

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 10 19,50 49 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 15 5 13,75 46 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 16 5 14,75 37 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 1 0 1,00 8 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 4 2 3,50 9 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 80 41 69,33 24 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADeDd CdaBAabEaa  E aCD BaA EA D CDCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik DaA  aBD     D BAAAEDCCEae d B      C   

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri                D             e e E    DB

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DİRİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 309,019 212,350 6 9 19 19 20

EA 215,295 203,380 13 27 129 129 140

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 33 6 31,50 79 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 11 1 10,75 83 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 97 41 86,33 30 63,97 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCEaADBDBDEACECcDCCEAADeBbECEBcCDd 

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri  AECEecCDBAcCa DBBdCCDABADC aBEeccEcCdDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SELEN ERKAL 40   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,204 190,420 15 30 153 153 193

SAY 234,389 212,350 28 38 108 108 111

EA 181,840 203,380 37 60 236 236 261

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 1 5,75 14 5,05 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,23 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,17 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,19 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 2 1 1,75 29 0,02 0,04 0,03

Sosyal-2 46 4 2 3,50 8 0,86 1,53 3,16

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 15 5 13,75 34 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 6 1 5,75 44 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 81 42 70,08 25 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADe                               D  

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2                                eA  B       dDE

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik DaACEaBDCa d         bC      BCD    CEBE

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri bCDaAEdeCA    CDcBADC      EaBedDEe  EDe

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARKIN EREROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,544 190,420 17 32 181 181 222

SAY 162,249 212,350 62 97 339 339 373

EA 166,327 203,380 52 81 297 297 337

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 3 14 -0,50 -3 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 24 8,00 20 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 52 52 38,58 13 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADebdaCdaebbcdD eecdBC baabDEdBaebDdC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik  b       e                              

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri    d c                                  

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BÜLBÜLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,189 190,420 10 24 135 135 162

SAY 174,999 212,350 55 84 289 289 304

EA 198,837 203,380 23 42 179 179 194

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 4 2 3,50 9 15,51 14,69 10,67

Toplam: 286 60 38 50,08 18 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADBeBCCd e C  DdBe C be a A be DcCDaC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik  aA   B         e  ED                   

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA PÜRYAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,264 190,420 1 3 31 31 37

SAY 219,439 212,350 36 48 138 138 143

EA 295,350 203,380 4 5 17 17 17

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 4 33,00 83 5,05 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,23 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,17 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,19 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,03

Sosyal-2 46 5 1 4,75 10 0,86 1,53 3,16

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 21 6 19,50 49 15,51 14,69 10,67

Toplam: 286 98 35 88,83 31 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADBDeCCEEBACAEDbBBECBCDE  ADEABDcbDCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2  d            C                  C BAE        

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik DEACEadDCC   DBBAAAEDCC ae deB   AD     

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA YERLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 212,199 212,350 39 53 163 163 170

EA 171,510 203,380 48 75 279 279 314

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 11 3 10,25 26 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 3 1 2,75 21 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 60 36 50,58 18 63,97 64,23 64,99

Matematik DEACEaBDaC        A D C       a         

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri bCDcAc       D a BAD       cE adeE   EDc

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 313,689 212,350 5 8 17 17 18

EA 216,685 203,380 12 25 125 125 135

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 34 3 33,25 83 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 100 37 90,33 32 63,97 64,23 64,99

Matematik DEACECBDCCEAAD BAAAEDCCEaA BDBCD bDECEBa

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri bbDB cCaCA CEDCDABADCDDcBCCEEddADEeaBEDc

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 305,339 212,350 8 11 23 23 25

EA 202,090 203,380 19 35 160 160 174

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 23 6 21,50 72 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 29 9 26,75 67 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 97 43 85,83 30 63,97 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCEaA aDBDEACEadDCeEdADBBbECEBaCD d

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri CAECEDECDdAbCaDDBBCCCDdBADCbEaaeBEEcCdDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 246,384 190,420 4 8 58 58 65

SAY 253,354 212,350 19 27 70 70 73

EA 312,642 203,380 1 1 2 2 2

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 33 3 32,25 81 15,51 14,69 10,67

Toplam: 286 105 33 96,33 34 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 BACAEDEBBbCBECBADdDdCCEEaADEABCDEBCDCCae

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik AAAEDCCEaADBDBbEA cCBDCCEAAD BDECEBECD  

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 2 1 200
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM TUNA GÜMÜŞOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 335,609 212,350 2 3 6 6 6

EA 218,770 203,380 9 22 112 112 122

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 36 3 35,25 88 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 14 0 14,00 100 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 107 34 98,08 34 63,97 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCEaADBDBDEACECBDCCEbADBBDECcBECD A

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri CAECEDECDBAECDDDaBCCCDdBADCCaBEDeEEdedDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,632 190,420 18 33 183 183 224

SAY 168,209 212,350 58 90 309 309 335

EA 153,050 203,380 59 89 318 318 369

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 3 15 -0,75 -4 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 29 3,75 9 5,05 6,92 9,69

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 2 9 -0,25 -2 0,23 0,47 1,00

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,12 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 0,17 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,19 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 1 5 -0,25 -4 0,02 0,04 0,03

Sosyal-2 46 12 34 3,50 8 0,86 1,53 3,16

Matematik-2 30 2 10 -0,50 -2 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 2 10 -0,50 -1 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 1 2 0,50 4 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 68 111 39,83 14 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECdAadbddCaaeAabdeaaBcdadbdBCADaecaeeeCe

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2 dbADecBaadbEadacdAbecebeeAaBadBedddBAEbaccaCac

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik   b  e ad  A bdB        adec            

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri ECcacb              Ceb     aeCdbaeccE  

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 1 0 100
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE KAYNAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 234,604 212,350 27 37 105 105 108

EA 165,255 203,380 53 82 299 299 342

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 11 11 8,25 28 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 13 11 10,25 26 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 10 1 9,75 75 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 71 47 58,83 21 63,97 64,23 64,99

Matematik bdAEDCCEae  e Dac EdB db  bD BD C       

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri Cb CbeE DB a eDDaB CCD BADCe ecDcdEBb DE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE PEZEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,284 190,420 6 16 87 87 100

SAY 185,939 212,350 50 75 260 260 272

EA 228,385 203,380 7 19 90 90 94

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 5,05 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 0,23 0,47 1,00

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,12 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,19 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,03

Sosyal-2 46 5 2 4,50 10 0,86 1,53 3,16

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 8 2 7,50 19 15,51 14,69 10,67

Toplam: 286 75 38 65,08 23 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 BAbAcDEBBb BECBADeDBCCd CADEAc a   DdCae

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Sosyal-2  c               B E Bc B A                   

Cevap Anahtarı B BEDCACEADBACDEAECBCEDBDABDACDBCADBAEAEBBECDEEB

Matematik   AED CE e    Da    B               C   

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 2 1 200
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE TEMİZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 263,609 212,350 15 20 51 51 54

EA 189,580 203,380 30 50 212 212 231

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 19 8 17,00 57 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 23 11 20,25 51 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 82 48 69,58 24 63,97 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCaac BDaDEACadBDe aAAD BD CEad c A

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri eA CEe CDcAcCeDDaBaeCD BADCe BEDcad  cDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR VELİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 285,774 212,350 9 12 28 28 31

EA 191,665 203,380 26 46 201 201 217

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 19 5 17,75 59 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 24 6 22,50 56 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 90 41 79,33 28 63,97 64,23 64,99

Matematik bAAEDCCEaA B BDEACEaBDa  e D BD CEBc  B 

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri CAECEcaCDBAcCDDDadCCCDdBADCeaBEeB EeCdDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERENSU GÜNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 146,259 190,420 62 98 341 341 393

SAY 240,649 212,350 22 31 87 87 90

EA 184,625 203,380 36 58 230 230 254

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 22 7 20,25 51 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 16 20 11,00 28 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 76 52 62,58 22 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1                       c                 

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik AAAEDaCEa  d BDaACEaBe C A D Ba CEBEC   

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri ed aaDa DcAceaDcdcdCCD BdDCeddEDcEEc AbE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM IŞIKGECE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,769 190,420 11 25 137 137 164

SAY 165,834 212,350 59 93 319 319 346

EA 185,237 203,380 33 55 224 224 247

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 13,50 34 5,05 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,23 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,19 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,03

Sosyal-2 46 1 0 1,00 2 0,86 1,53 3,16

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 1 3 0,25 1 15,51 14,69 10,67

Toplam: 286 56 37 46,33 16 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ccCAE   BcC ECBADe B  Eab a eB    CDeC c

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Sosyal-2                E                              

Cevap Anahtarı B BEDCACEADBACDEAECBCEDBDABDACDBCADBAEAEBBECDEEB

Matematik   e  C a       a                        

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 2 1 200
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ CANDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 220,984 212,350 35 47 134 134 139

EA 184,715 203,380 35 57 228 228 252

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 17 3 16,25 41 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 2 6 0,50 4 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 9 17 4,75 12 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 64 44 52,58 18 63,97 64,23 64,99

Matematik A AEDCCc   B BDaACE BDCC   a  D         

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri e  CEc   aA Ca c ddCC d b d Edcec Ec eeE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 0 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 208,269 212,350 41 57 177 177 186

EA 180,545 203,380 38 61 239 239 265

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 15 5 13,75 46 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 15 6 13,50 34 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 8 18 3,50 9 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 61 48 48,58 17 63,97 64,23 64,99

Matematik DadCEa e   A D BA AEDCbEEA   B    b     

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri c DeAcCa   Cb   c ba     d dEaCAcbebeEbd

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BİRET ÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,337 190,420 9 23 132 132 159

SAY 184,159 212,350 51 76 262 262 274

EA 201,402 203,380 20 38 166 166 180

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 0 3 -0,75 -13 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 6 8 4,00 13 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 8 11 5,25 13 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 2 2 1,50 12 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 71 63 54,83 19 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 e   aec Ba BECBADabBCCdEabbbdBCD BCDdCDc

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik dbe   C     caDEb   d C   c BBDd   dCb  

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri bd b      Ac      d  D  bD  b EbcEEc ebd

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 2 1 200
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURU GÜLBAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 230,924 212,350 29 41 116 116 119

EA 185,410 203,380 32 54 222 222 245

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 19 7 17,25 43 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 2 6 0,50 4 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 6 3 5,25 40 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 13 14 9,50 24 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 70 45 58,33 20 63,97 64,23 64,99

Matematik DEACEaBD Cb AD BA AEDCbba e  B    e   BE

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri a Dc a ee  b DCDABbD  De d Edc eDEed ED 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYRA DELİBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 218,259 212,350 37 49 143 143 148

EA 176,375 203,380 41 65 252 252 284

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 14 7 12,25 41 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 14 10 11,50 29 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 13 16 9,00 23 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 65 50 52,08 18 63,97 64,23 64,99

Matematik DEACEacad      BAbAEDCC bA B a   b  d a 

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri c Dc a D b C DCD Bdeb Dae CEaB da eaeEDc

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERALP GÖKDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 257,064 212,350 18 24 62 62 65

EA 187,495 203,380 31 53 220 220 242

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 17 4 16,00 40 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 78 38 68,08 24 63,97 64,23 64,99

Matematik DEACECBD     a BA AEDC Ea Dc B       d  

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri ECDa caD AECEDCDA ADC DBddeEE bd  daBEDB

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 168,974 212,350 57 89 306 306 331

EA 143,015 203,380 62 97 339 339 398

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 2 7 0,25 1 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 2 7 0,25 1 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 7 12 4,00 10 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 47 43 35,83 13 63,97 64,23 64,99

Matematik   A            adbca  eC  e             

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri ec dcec DcAb bc    CC   bc    ED      D 

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 188,664 212,350 49 74 256 256 267

EA 161,780 203,380 56 85 306 306 351

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 9 8 7,00 23 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 9 8 7,00 18 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 2 5 0,75 6 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 55 44 43,58 15 63,97 64,23 64,99

Matematik aE CE BDbC    aBd bbD  c   B a          

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri b Dd          CabB  a   c aEEB ebE dcEc 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ALEYNA DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 225,584 212,350 32 44 124 124 127

EA 168,035 203,380 51 78 291 291 331

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 13 15 9,25 31 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 13 20 8,00 20 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 20 18 15,50 39 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 71 62 55,08 19 63,97 64,23 64,99

Matematik DEA EaBDeCdceeaccbAdDCCEce acBd  cad  a 

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri aeDBAEdD AEaEDaDbBdDC DacdCEdcaeDEeaBEec

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ENES BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 273,529 212,350 12 15 38 38 41

EA 200,700 203,380 22 40 172 172 186

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 24 6 22,50 56 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 7 2 6,50 46 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 87 38 77,08 27 63,97 64,23 64,99

Matematik DaA ECBDCCE ADeB AAEDCCbaADB B   c d  BE

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri E DaAb   A CEDCD BADC DcBdCEdBCdDEeaBEDB

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE ÖZDEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 260,549 212,350 16 22 57 57 60

EA 190,275 203,380 29 49 210 210 229

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 23 4 22,00 55 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 12 0 12,00 92 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 19 6 17,50 44 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 80 34 71,08 25 63,97 64,23 64,99

Matematik DEACaCB  C   D BAAAEDCC aA dD CD    CbBE

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri    d b      a CDABADC DBBCC EB  DEeaBEDe

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİLMERT BİLGİÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,459 190,420 2 5 51 51 58

SAY 165,119 212,350 61 95 333 333 364

EA 201,170 203,380 21 39 170 170 184

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 1 2 0,50 8 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 5,05 6,92 9,69

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 0,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 0,23 0,47 1,00

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,12 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,17 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,19 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,03

Sosyal-2 46 20 12 17,00 37 0,86 1,53 3,16

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 2 2 1,50 4 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 81 59 65,83 23 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 B d  e a Eb ECBADeDdbdc CADaABdDEBbDCCDe

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Sosyal-2 BED A dA BdCDbeEeB EbBecBebCD CbDBAb   B      

Cevap Anahtarı B BEDCACEADBACDEAECBCEDBDABDACDBCADBAEAEBBECDEEB

Matematik       C           E               e    b

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri  e d e   edc                  ae  E     

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 2 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 3 0 300
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 1 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİNZELAL GEZER 327   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 228,834 212,350 30 42 119 119 122

EA 170,120 203,380 49 76 283 283 321

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 12 8 10,00 33 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 12 8 10,00 25 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 22 13 18,75 47 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 72 45 60,33 21 63,97 64,23 64,99

Matematik AbAdDCC aAac  DEeC aBD    d  B          

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri bA bEDb DaAECe DBB CbDdBAeeeEBEDeEE abDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM EJDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,094 190,420 14 29 150 150 189

SAY 165,129 212,350 60 94 321 321 348

EA 172,442 203,380 47 73 274 274 308

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 10 9,50 24 5,05 6,92 9,69

Toplam: 286 50 34 41,08 14 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADeD d   B C      c  d EB   aeB eeDee

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAY ERGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,427 190,420 13 28 146 146 183

SAY 182,169 212,350 52 78 269 269 282

EA 175,820 203,380 42 66 255 255 287

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 3 9 0,75 4 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 15 6,25 16 5,05 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,23 0,47 1,00

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,12 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,19 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,03

Sosyal-2 46 6 2 5,50 12 0,86 1,53 3,16

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 5 0 5,00 13 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 3 0 3,00 8 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 62 41 51,33 18 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 Eac DeD abc c C  Dca beaC  a   aA D bD C

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2  d         E        B   C D       eBA         

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik     E   CC    B       C                 

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri      E                               ED 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 2 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 242,229 212,350 21 30 82 82 85

EA 190,970 203,380 27 47 204 204 222

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 22 6 20,50 51 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 71 37 61,33 21 63,97 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCEaA acBDEACEaBDCe d   B  CE  C   

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri      e  ad b   D BaCaD BADC  cE  EE     

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 0 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TOPÇU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 243,309 212,350 20 29 80 80 83

EA 175,680 203,380 43 67 257 257 289

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 15 4 14,00 35 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 73 43 61,83 22 63,97 64,23 64,99

Matematik DaA EaBDCC   D B   EDCb     bBC B       

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri ECaBAd eCc bEDaDcBADC Dd CCEE edbEeacEDe

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇETİNBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,884 190,420 5 13 69 69 79

SAY 236,104 212,350 26 36 102 102 105

EA 300,685 203,380 2 2 10 10 10

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 24 5 22,75 76 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 27 6 25,50 64 15,51 14,69 10,67

Toplam: 286 97 38 87,08 30 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBAeeDeCCbaeACAEDEBBdCBCDEBCADEABDeCDCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik DEA EaBDdCEAADcBAAAEDCCaaADBDB      CaBE

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 334,039 212,350 3 4 8 8 8

EA 218,770 203,380 9 22 112 112 122

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 38 2 37,50 94 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 108 34 99,08 35 63,97 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCEaAeBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri CAEbEDECDBAbaDDDBBCCCDdBADCCaBEDBEEeddDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,337 190,420 19 34 185 185 228

SAY 213,449 212,350 38 52 158 158 164

EA 175,545 203,380 45 70 263 263 295

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 5,05 6,92 9,69

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 0,23 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,17 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,19 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,03

Sosyal-2 46 5 2 4,50 10 0,86 1,53 3,16

Matematik-2 30 12 9 9,75 33 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 13 12 10,00 25 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 4 7 2,25 17 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 15 18 10,50 26 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 73 56 58,58 20 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1                                    D  D 

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Sosyal-2       E    C   d  CE        c   D             

Cevap Anahtarı B BEDCACEADBACDEAECBCEDBDABDACDBCADBAEAEBBECDEEB

Matematik eAAEDbC ad B BDEc  dBDad d   Ba dEc     

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri dc CaDbeD AEbD ca ebaDABbDdeE EDdEdd e E

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 348,589 212,350 1 1 1 1 1

EA 222,245 203,380 8 20 101 101 108

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 39 1 38,75 97 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 14 0 14,00 100 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 35 4 34,00 85 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 112 29 104,33 36 63,97 64,23 64,99

Matematik DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEaADBDBCDBADECEBE

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri ECDBAECDCAECEDCDdBADCDDBBCCEEBCeDE EeEDe

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEGÜL BUĞDAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 320,884 212,350 4 6 12 12 13

EA 215,295 203,380 13 27 129 129 140

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 36 3 35,25 88 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 104 37 94,33 33 63,97 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCbaADBbBDEACECBDCCEAADBBDECEBECD A

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri eAcbaDECDBAbaDDDBBCCCDABADCeaaEDBEEBCcDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 207,284 212,350 42 59 184 184 193

EA 164,560 203,380 54 83 301 301 344

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 10 8 8,00 27 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 12 10 9,50 24 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 12 15 8,25 21 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 62 49 49,33 17 63,97 64,23 64,99

Matematik Dac EaBDCa    BBceA D Cb   d  bD      Ba

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri EC dAEea  dbd aD BbDC a ce Ed  cD eb ED 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT YARDIMCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 236,134 212,350 25 35 100 100 103

EA 192,360 203,380 25 45 199 199 215

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 19 4 18,00 45 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 6 7 4,25 30 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 4 6 2,50 19 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 14 21 8,75 22 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 71 49 58,33 20 63,97 64,23 64,99

Matematik A AEDCCEaA B BDaACEdBDCC e D            

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri dcdC DaCDBAcbe DcBdaaa BA deEdbbcEEc dbE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSİMA PEHLİVAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 273,019 212,350 13 16 40 40 43

EA 204,870 203,380 16 32 147 147 161

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 24 6 22,50 75 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 32 6 30,50 76 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 17 17 12,75 32 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 87 47 74,83 26 63,97 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCEaADBDBedACEaBDCaEAADeBDECEBE DB 

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri d  aaD CDeec eDDcBaCCDABbebdb EDdEEe eDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNALDI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 273,719 212,350 11 14 36 36 39

EA 203,480 203,380 17 33 153 153 167

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 27 6 25,50 64 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 24 14 20,50 51 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 89 44 77,58 27 63,97 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCEaeDBDBDEACECBDCb A a Bc CEBaC   

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri aAEbaDcCDc bCD DdBCdCDAebDCCaBEeaEEBCdDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 1 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN KEREM ÜNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 284,104 212,350 10 13 30 30 33

EA 202,785 203,380 18 34 156 156 170

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 26 8 24,00 60 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 91 45 79,33 28 63,97 64,23 64,99

Matematik A AEDCCEaeDB BDEACEaBDbCEAADcBb bEc C B 

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri CddbEDbeDcAbaDDDBBCCCDABADCeaBEDBEdaCeDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REDA DEMİROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 156,097 190,420 22 39 197 197 243

SAY 239,129 212,350 24 33 91 91 94

EA 185,070 203,380 34 56 226 226 249

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 14 8 12,00 40 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 16 10 13,50 34 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 20 14 16,50 41 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 77 48 64,58 23 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1                                 A D    C

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik DaACEaBDae  AD B  AEDdb aA B cC   a   Ba

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri E DcAcCa  EbEeCDdBADC Da dCEEc eDEbcdEbB

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 1 2 33
İNTEGRAL 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAYGIN SADIK KIRAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,642 190,420 23 40 200 200 246

SAY 307,244 212,350 7 10 21 21 23

EA 218,665 203,380 11 24 116 116 126

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 0 2 -0,50 -3 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 3 2,25 6 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 35 4 34,00 85 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 99 45 87,33 31 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1            ad                      DeCD 

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik AAAEDCCEaADBDBDEACEaBDCeEAADeBDECEBECD A

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri CAECaDE DcAceaDDeBCCCD BAeCCaeEedcEB ceE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELAY POLATKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,029 190,420 7 20 111 111 129

SAY 221,639 212,350 33 45 129 129 133

EA 260,025 203,380 5 12 46 46 49

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 20 6 18,50 62 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 22 7 20,25 51 15,51 14,69 10,67

Toplam: 286 84 43 72,83 25 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 BACcaacaBEeBECBdDB a dEECA EdBCb BCDCCDd

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik AAAEDCCEaAeBDBDEAC a DCCa d cBbE       A

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 2 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 2 1 200
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İPEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 178,774 212,350 54 82 284 284 297

EA 153,440 203,380 58 88 315 315 366

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 6 8 4,00 13 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 6 8 4,00 10 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 2 4 1,00 8 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 9 20 4,00 10 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 53 52 39,58 14 63,97 64,23 64,99

Matematik   AdDCbdbA    Db  da  e    D            

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri e Ebabb Ddec e b d  CD  bc dEaEDccEa deE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 226,699 212,350 31 43 122 122 125

EA 177,765 203,380 40 63 248 248 278

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 14 5 12,75 32 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 14 10 11,50 29 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 66 39 55,83 20 63,97 64,23 64,99

Matematik  AAEDCCEa     DEcCEaBDe a  D            

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri            c   eBBbCCD BADC ceEDccEcacDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGUT EFE BİLGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,539 190,420 12 27 141 141 168

SAY 188,844 212,350 48 73 254 254 265

EA 207,905 203,380 15 30 142 142 155

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 14,00 35 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 10 6 8,50 21 15,51 14,69 10,67

Toplam: 286 66 46 54,08 19 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADeDedCc Beb Ee BBcCea  BaAcb BDaCDeb

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik  aACa   CC    c   eaD C   DB B D b      

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EMRE TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 192,699 212,350 47 70 230 230 240

EA 159,000 203,380 57 86 309 309 356

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 7 4 6,00 15 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 3 3 2,25 17 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 53 39 42,83 15 63,97 64,23 64,99

Matematik   A DCb      cD  dEa  CC                

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri   dCaDa bcAc e c d  CD Bb     ED      c 

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE İÇİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 181,229 212,350 53 79 273 273 286

EA 148,575 203,380 61 94 330 330 382

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 4 7 2,25 6 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 11 18 6,50 16 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 53 49 40,33 14 63,97 64,23 64,99

Matematik ed  DCb c  B  D  bb e                   

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri dedCaDE Dcec b ee   CDb     beaDcEEaCcDd

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HANZALA ŞENSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 174,709 212,350 56 86 294 294 309

EA 149,965 203,380 60 91 322 322 374

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 7 17 2,75 9 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 7 18 2,50 6 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 3 6 1,50 12 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 8 25 1,75 4 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 53 67 35,83 13 63,97 64,23 64,99

Matematik  bdcbCb   aBcBDbAadaecae AcDa c         

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri dbdeaDb ecAcda Daab bDc eD   ebecdEeCdbE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 1 2 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMRE BEYLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 195,179 212,350 46 67 218 218 228

EA 168,730 203,380 50 77 289 289 328

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 11 6 9,50 32 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 11 6 9,50 24 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 2 0 2,00 15 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 5 16 1,00 3 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 54 46 42,08 15 63,97 64,23 64,99

Matematik A AdDCCE     BbEdbcaB      D B          

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri  c aaea Dd cb       CD     ea bDcbb  daE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SERDAROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,379 190,420 21 36 191 191 237

SAY 195,779 212,350 45 66 215 215 225

EA 175,640 203,380 44 69 261 261 293

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 1 3,75 9 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 10 9 7,75 26 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 10 11 7,25 18 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 1 3 0,25 2 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 3 0 3,00 23 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 6 4 5,00 13 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 58 40 47,58 17 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 EaBAD                                   

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik DaACEdBDeC ec  c c EDa b     B c      a 

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri   a   de   C  C   A   D    EdB          

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TEMİZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,012 190,420 3 7 55 55 62

SAY 221,104 212,350 34 46 131 131 136

EA 298,007 203,380 3 4 15 15 15

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,12 1,37 1,96

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 1,88 2,72 3,76

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 1,19 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,87 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 32,75 82 5,05 6,92 9,69

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 22 8 20,00 50 15,51 14,69 10,67

Toplam: 286 94 37 84,33 29 63,97 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADBDBbCEEBACAEDEBBbCBC EBaADEABacCDCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik DEACEaBDdb   D BAAAEDCCEEA Bcad  cD  Ec 

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPSU YEŞİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 24 43 207 207 253

SAY 199,504 212,350 44 64 205 205 214

EA 163,865 203,380 55 84 304 304 347

Katılımlar: 62 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 13,21 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,18 1,25

Matematik 40 9 5 7,75 19 15,51 14,69 10,67

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 3,09 2,58 1,57

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,65 4,06 2,76

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,23 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 13 18 8,50 21 10,97 9,52 6,30

Toplam: 286 60 47 47,83 17 63,97 64,23 64,99

Matematik DEACEaBa     a  d  EDCb                 

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri a  cAb   e eacab BAcd DcBCCEEc deEeaBEDe

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİRA ULAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,137 190,420 3 6 53 53 60

SAY 203,339 212,350 8 62 196 196 205

EA 264,992 203,380 3 10 41 41 42

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,88 1,37 1,96

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 4,08 2,72 3,76

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,89 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,78 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 10,62 6,92 9,69

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 1,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,16 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,36 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,03

Sosyal-2 46 6 6 4,50 10 2,97 1,53 3,16

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 13 4 12,00 30 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 4 9 1,75 13 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 2 9 -0,25 -2 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 8 25 1,75 4 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 95 66 78,08 27 63,55 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADBDdCCdEBACAEDaBdba CD BaADEABD CDCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2 dcADdA a CAE                       e c        

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik DcACECBD e   D BAeA D C a               

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri dCeBdaCcdba Ea  edbcdDDacae cdbAe   Bbaa

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEN GİSU GÜLSOY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,244 190,420 6 18 98 98 112

SAY 175,614 212,350 12 83 287 287 302

EA 197,567 203,380 9 43 183 183 198

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,88 1,37 1,96

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 4,08 2,72 3,76

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,89 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,78 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 9 15,75 39 10,62 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 1,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 1,16 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,36 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 -0,02 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,34 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,03

Sosyal-2 46 10 1 9,75 21 2,97 1,53 3,16

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 3 0 3,00 8 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 70 35 60,83 21 63,55 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADBDdC   c dA ec    aCDdaaA EA D  DCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2  d         E  C   EC C          A BBAE        

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik DE                              B       

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri      c         D                        

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KÖROĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,632 190,420 5 15 80 80 93

SAY 172,884 212,350 14 88 300 300 318

EA 235,502 203,380 5 16 76 76 80

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,88 1,37 1,96

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 4,08 2,72 3,76

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,89 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,78 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 10,62 6,92 9,69

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 3 1 2,75 7 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 71 35 61,83 22 63,55 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 eACAED  ac BECBADBDdbCdEaADEABCDEBCDCCDe

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik       C        a  E  D                  

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri                                b  E    d

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 2 1 200
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSEL TAŞKESEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 8 43 207 207 253

SAY 198,969 212,350 9 65 207 207 217

EA 175,680 203,380 12 67 257 257 289

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 13 4 12,00 30 12,38 14,69 10,67

Toplam: 286 51 28 43,58 15 63,55 64,23 64,99

Matematik DEA  d a     D BAA EbCCE AD a           

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CEYLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 8 43 207 207 253

SAY 174,159 212,350 13 87 296 296 312

EA 149,965 203,380 15 91 322 322 374

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 5 13 1,75 4 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 3 9 0,75 5 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 2 6 0,50 4 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 7 26 0,50 1 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 50 63 33,83 12 63,55 64,23 64,99

Matematik  bbc   c eDe Bca CEC     e     c   b  ce

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri  bdeaDb DcAbde bc eeCD  e ebdaEedbbcdAcd

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM ERASLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 8 43 207 207 253

SAY 233,094 212,350 5 40 112 112 115

EA 172,205 203,380 13 74 276 276 311

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 13 9 10,75 36 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 14 9 11,75 29 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 5 8 3,00 21 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 73 47 60,83 21 63,55 64,23 64,99

Matematik DaA cCBaC d dD Bb AEDCC c  aaB D        

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri c bcAcaDCAdbdDCD BADC DacCCEE  eDEdEBEec

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ÖZSİPAHİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,219 190,420 2 4 47 47 53

SAY 233,224 212,350 4 39 110 110 113

EA 273,895 203,380 2 8 35 35 36

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,88 1,37 1,96

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 4,08 2,72 3,76

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,89 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,78 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 7 24,25 61 10,62 6,92 9,69

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 1,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 1,16 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,36 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,34 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,03

Sosyal-2 46 11 4 10,00 22 2,97 1,53 3,16

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 26 5 24,75 62 12,38 14,69 10,67

Toplam: 286 101 40 90,58 32 63,55 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 eAaAED   E BECBADBaeCCdECAcEdB DEB DCCD 

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Sosyal-2 a  eA EADBA b    BCEbB                B       

Cevap Anahtarı B BEDCACEADBACDEAECBCEDBDABDACDBCADBAEAEBBECDEEB

Matematik AAAEDCCEaAD DBDaA EaBDba AAD B  C BEC  A

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 3 0 300
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜVEN ÜNSAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 246,134 190,420 4 9 60 60 67

SAY 215,914 212,350 7 51 152 152 158

EA 290,140 203,380 1 6 21 21 21

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,88 1,37 1,96

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 4,08 2,72 3,76

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,89 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,78 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 10,62 6,92 9,69

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 19 3 18,25 46 12,38 14,69 10,67

Toplam: 286 91 33 82,33 29 63,55 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 BAdAEDEBBECBECBADeDBbCEEaADEABdDEBCDCCDe

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik  AAEDC Eae B BDEACEaBD     D B  C B     

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 3 0 300
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ERASLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 8 43 207 207 253

SAY 270,049 212,350 2 18 46 46 49

EA 199,310 203,380 8 41 176 176 191

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 27 7 25,25 63 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 4 8 2,00 14 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 10 2 9,50 73 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 86 45 74,33 26 63,55 64,23 64,99

Matematik bAAEDCCEaADd BDEACcaBDCCE eDBBDECEB    c

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri Cb bEDa DabceaDDBBdCCD BcDC bdED EEBdeDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÖRENÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 8 43 207 207 253

SAY 216,119 212,350 6 50 150 150 156

EA 177,765 203,380 11 63 248 248 278

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 16 5 14,75 37 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 2 8 0,00 0 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 5 7 3,25 25 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 11 20 6,00 15 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 65 49 52,33 18 63,55 64,23 64,99

Matematik bAbEDC  a DB BDdACEaB      D B  C    D  

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri dA Cac   ebbee DcBdaCbcBAede aEeB Ea  Da

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA ÇAYIR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 8 43 207 207 253

SAY 247,334 212,350 3 28 74 74 77

EA 202,090 203,380 7 35 160 160 174

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 23 6 21,50 72 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 26 9 23,75 59 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 74 46 62,08 22 63,55 64,23 64,99

Matematik DEACEaBDdaaAADBBAAAEDCC aeDBDBC d c aEB 

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri    c b Dad CaDeD BAeC       Ed ca eaeED 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY TATLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 278,632 190,420 1 2 21 21 24

SAY 159,564 212,350 16 98 341 341 382

EA 243,915 203,380 4 13 62 62 65

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,88 1,37 1,96

Edebiyat 18 14 1 13,75 76 4,08 2,72 3,76

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,89 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,78 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 4 30,00 75 10,62 6,92 9,69

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 1,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,16 0,47 1,00

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,36 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 -0,02 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 0,34 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,03

Sosyal-2 46 17 18 12,50 27 2,97 1,53 3,16

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 4 6 2,50 6 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 0 14 -3,50 -25 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 10 30 2,50 6 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 100 82 79,08 28 63,55 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADeDBCCd  ACAED BBECBC EBCAccABD CDCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2 C ADeAaEe AEcBd dA CBaDBCAeaecBe deeeEcb      

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik  ac E cD a        d D C  c              

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri cdeecbeadcaacaeadecDabaBcadEEcaeDEbEBaDB

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ŞİRİN ERCAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 8 43 207 207 253

SAY 335,659 212,350 1 2 4 4 4

EA 222,245 203,380 6 20 101 101 108

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 37 2 36,50 91 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 12 2 11,50 82 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 109 32 100,58 35 63,55 64,23 64,99

Matematik DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEaADBDBCD ADECEBd

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri ECDBAbCDCAcCEDCDdBADCDDBBCCEEBCdDECaBEDc

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ÇELEBİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,667 190,420 7 19 105 105 119

SAY 167,244 212,350 15 92 313 313 339

EA 183,440 203,380 10 59 232 232 257

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 1 3 0,25 4 1,88 1,37 1,96

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 4,08 2,72 3,76

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,89 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,78 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 19 12,25 31 10,62 6,92 9,69

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 1,12 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 1,16 0,47 1,00

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,36 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 0 5 -1,25 -21 -0,02 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 0,34 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,03

Sosyal-2 46 16 21 10,75 23 2,97 1,53 3,16

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 2 5 0,75 2 12,38 14,69 10,67

Toplam: 286 73 69 55,33 19 63,55 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 c d aDcBBE eECdbDa eCCacaAcbABdDEBbDdCaa

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Sosyal-2 aEcdcCaADBe DdAECddEDdceBeACbebb aA bbeB      

Cevap Anahtarı B BEDCACEADBACDEAECBCEDBDABDACDBCADBAEAEBBECDEEB

Matematik             c  b C  e  b A   c          

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 2 1 200
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEB CEREN DEMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 8 43 207 207 253

SAY 194,934 212,350 10 68 220 220 230

EA 158,305 203,380 14 87 311 311 359

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 7 5 5,75 14 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 54 41 43,33 15 63,55 64,23 64,99

Matematik DaACbdBDd    D        C     e           

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri bCDdAc        aDb Ab     C EEc c b bcbD 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE KESKİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 8 43 207 207 253

SAY 180,504 212,350 11 80 277 277 290

EA 149,270 203,380 16 93 327 327 379

Katılımlar: 16 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 6 14 2,50 8 10,83 12,51 9,41

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,55 2,18 1,25

Matematik 40 7 18 2,50 6 12,38 14,69 10,67

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,28 2,58 1,57

Kimya 13 3 6 1,50 12 2,55 4,06 2,76

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 2,17 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 9 21 3,75 9 6,00 9,52 6,30

Toplam: 286 54 63 37,83 13 63,55 64,23 64,99

Matematik AdAbDCbca   be c bE Bcee    deb d d aD  

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri e  e Da acAbCa   cCaCDda caeb abBdEc eDd

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 1 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL BAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 10 43 207 207 253

SAY 236,519 212,350 6 34 98 98 101

EA 174,290 203,380 12 71 269 269 302

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 14 10 11,50 38 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 20 10 17,50 44 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 6 6 4,50 32 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 5 6 3,50 27 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 16 17 11,75 29 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 74 51 60,83 21 66,62 64,23 64,99

Matematik eAA bCbbaeea BDEACEaBDbC   D B  CEB CDB 

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri ad CaD CDcAceD DcBdd DdBbDde dbD EEc cDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 1 2 33
İNTEGRAL 3 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 10 43 207 207 253

SAY 262,434 212,350 4 21 53 53 56

EA 188,885 203,380 11 52 216 216 236

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 23 5 21,75 54 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 7 5 5,75 44 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 83 43 71,83 25 66,62 64,23 64,99

Matematik AbAEDCCEaA d aDaACECBD   A D B  C BE D A

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri ed CEDaCDaAbCDDDeBC CbcBbeC aBEDBEd aeDE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,387 190,420 4 12 67 67 76

SAY 189,099 212,350 13 72 252 252 263

EA 261,610 203,380 3 11 44 44 47

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,44 1,37 1,96

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 4,25 2,72 3,76

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,51 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,35 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 9,56 6,92 9,69

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 10 6 8,50 21 14,35 14,69 10,67

Toplam: 286 80 37 70,33 25 66,62 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 BAdAEDEBBECBECdADeDBCCEaaADEABCDbBbDCCD 

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik  bAEDC Eae B  DEc aaBD                  

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 3 0 300
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU PELİN KUVULMAZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,294 190,420 2 10 62 62 69

SAY 183,459 212,350 14 77 265 265 278

EA 237,037 203,380 4 15 73 73 77

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,44 1,37 1,96

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 4,25 2,72 3,76

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,51 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,35 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 9,56 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,68 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 0,85 0,47 1,00

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,24 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,41 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,50 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,04 0,03

Sosyal-2 46 9 6 7,50 16 2,78 1,53 3,16

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 8 6 6,50 16 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 83 47 70,83 25 66,62 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBAeBDdCCdaBACAED BBaCBCa BdADcABacdDCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2  d         Eea Dd E        BcdB ACBB          

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik  aAdEaBD b  d      dDCC E               

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri                                  E      

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE HACIALİOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,699 190,420 7 26 139 139 166

SAY 201,269 212,350 10 63 200 200 209

EA 204,915 203,380 9 31 145 145 159

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,44 1,37 1,96

Edebiyat 18 6 1 5,75 32 4,25 2,72 3,76

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,51 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,35 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 3 14,25 36 9,56 6,92 9,69

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 7 4 6,00 15 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 15 17 10,75 27 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 75 48 62,58 22 66,62 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1          E  ECBADe      aADE BaD BCD C  

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik  dA D   a         ECBDbC          a     

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri    b DEababc D ccBdCCD BbDdeEBEecEEc cbE

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 3 0 300
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KİMİNSU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 323,554 190,420 1 1 5 5 7

SAY 191,579 212,350 12 71 243 243 253

EA 269,542 203,380 2 9 37 37 38

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,44 1,37 1,96

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 4,25 2,72 3,76

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,51 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,35 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 32,75 82 9,56 6,92 9,69

Tarih-2 11 11 0 11,00 100 0,68 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,85 0,47 1,00

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,24 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,41 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,50 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,04 0,03

Sosyal-2 46 28 10 25,50 55 2,78 1,53 3,16

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 11 6 9,50 24 14,35 14,69 10,67

Toplam: 286 111 45 99,33 35 66,62 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADcD dCEEBACAEDcBBECBCDEBaADEABDcCDCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2 CEADBABEDCAEbaCD dECBCcdabDBeABeACBBAbA       

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik DaACEaBDCe  e d    E  bE     B    D     

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DİDEM ARTUT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 10 43 207 207 253

SAY 271,869 212,350 3 17 43 43 46

EA 215,990 203,380 7 26 127 127 137

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 31 4 30,00 75 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 8 0 8,00 62 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 10 5 8,75 22 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 79 33 70,33 25 66,62 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCE eDBDBDEACEaBDCCEAADBB daEB C  A

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri          c  d    B CCDABA Ce cED     e  

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFDAMLA YARIMOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 10 43 207 207 253

SAY 254,194 212,350 5 25 65 65 68

EA 189,580 203,380 10 50 212 212 231

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 19 8 17,00 57 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 23 10 20,50 51 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 7 6 5,50 39 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 17 16 13,00 33 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 78 50 65,08 23 66,62 64,23 64,99

Matematik AAAEDCCbae B cDcACcCBDCbaAAD BDadE   DB 

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri  AdCaDECDaAcea e d CCbAB DCdacEDcEdc  Dd

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANEN ELAŞTAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 10 43 207 207 253

SAY 180,079 212,350 15 81 279 279 292

EA 152,050 203,380 15 90 320 320 371

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 6 10 3,50 12 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 7 11 4,25 11 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 3 5 1,75 13 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 50 49 37,33 13 66,62 64,23 64,99

Matematik  EAab d ee        baD aE A Bea c  D     

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri    a cb       b   AbC Dcda bEe  bdd  cD 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TOPRAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 10 43 207 207 253

SAY 315,914 212,350 2 7 15 15 16

EA 208,345 203,380 8 29 140 140 153

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 35 5 33,75 84 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 10 4 9,00 64 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 103 39 92,83 32 66,62 64,23 64,99

Matematik bEACEaBDCCaAADBBAAAEDCCEaADBcBCDBADECEBE

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri ECDaAbeDCAECaDCDABADCDDcBaCEEBCdDEeaBEDc

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA HAYDAR EKİCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,572 190,420 5 17 96 96 109

SAY 333,839 212,350 1 5 10 10 10

EA 298,027 203,380 1 3 13 13 13

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,44 1,37 1,96

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 4,25 2,72 3,76

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,51 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,35 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 9,56 6,92 9,69

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 38 2 37,50 94 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 12 2 11,50 82 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 136 41 125,33 44 66,62 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 ECBADecBdCdEBACAE    d aCDEBaADEABDeCDCC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik DEACECBDCCEAADeBAAAEDCCEaADBDBCDBADECEBE

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri ECDBAEaDaAECEDCDdBADCDDBBbCEEcCdDECaBEDB

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLISU BOZDAĞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,324 190,420 3 11 65 65 74

SAY 211,234 212,350 8 55 168 168 175

EA 233,452 203,380 5 17 79 79 83

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,44 1,37 1,96

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 4,25 2,72 3,76

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,51 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,35 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 20,00 50 9,56 6,92 9,69

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,68 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,85 0,47 1,00

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,24 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,41 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,50 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,04 0,03

Sosyal-2 46 13 10 10,50 23 2,78 1,53 3,16

Matematik-2 30 14 16 10,00 33 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 6 4 5,00 50 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 20 20 15,00 38 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 100 85 78,33 27 66,62 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 BdCAaDaBabdBECBAeceBCCdaaADEABdDEeCDdCDe

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Sosyal-2 cdbdA  Aa    EbEeBeEbB AB   D     Ac  BB      

Cevap Anahtarı B BEDCACEADBACDEAECBCEDBDABDACDBCADBAEAEBBECDEEB

Matematik eAAdDaCEabeacBDaACaaBDbaEeecBBDdCbBdCcBA

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri  c b     aAcbeD     dDdBb     bee ba d E

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 2 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAFET ERSOY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 10 43 207 207 253

SAY 204,494 212,350 9 61 193 193 202

EA 167,340 203,380 13 79 293 293 333

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 10 5 8,75 22 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 3 9 0,75 5 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 5 4 4,00 31 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 12 19 7,25 18 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 60 48 47,58 17 66,62 64,23 64,99

Matematik DaAC CB aC     Bb e DC       B        e 

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri a DdAcaae deaDCa Bd  DDad CEd e eEeacED 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Hess Yasasını açıklar. 1 0 1 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KADIOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,474 190,420 6 22 125 125 150

SAY 211,909 212,350 7 54 165 165 172

EA 233,222 203,380 6 18 81 81 85

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,44 1,37 1,96

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 4,25 2,72 3,76

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,51 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,35 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 16 15,00 38 9,56 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,68 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,85 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,41 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,10 0,04 0,03

Sosyal-2 46 2 0 2,00 4 2,78 1,53 3,16

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 17 5 15,75 39 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 77 46 65,08 23 66,62 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 BAedca BBcCaECBADBDBCCd ad EecCb  aDaCae

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Sosyal-2                  B E                          

Cevap Anahtarı B BEDCACEADBACDEAECBCEDBDABDACDBCADBAEAEBBECDEEB

Matematik   bEDCCEae B BDEACEaBDCa    BB          

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Fen Bilimleri            c        C                   

Cevap Anahtarı B CAECEDECDBAECDDDBBCCCDABADCCEBEDBEEBCADE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 0 2 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 2 1 200
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA BERKE ÇELEBİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 150,047 190,420 9 42 205 205 251

SAY 174,864 212,350 16 85 292 292 307

EA 146,850 203,380 16 95 333 333 386

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 1 0 1,00 17 1,44 1,37 1,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 4,25 2,72 3,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,51 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 9,56 6,92 9,69

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 2 6 0,50 1 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 45 35 35,83 13 66,62 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 E                                       

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Matematik DadbEa  b                   c           

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri a D Ac e      C       D  de             

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALTUNBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,017 190,420 10 43 207 207 253

SAY 167,919 212,350 17 91 311 311 337

EA 142,320 203,380 17 98 341 341 401

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 1 7 -0,75 -8 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 3 15 -0,75 -2 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 2 8 0,00 0 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 3 6 1,50 12 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 7 22 1,50 4 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 48 61 32,33 11 66,62 64,23 64,99

Matematik   e    D a   ec   d  C    e aaecacedCa  

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri bCc A eae  dcaCa cAb  bac Cadc badeE  Dd

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 1 0
Hess Yasasını açıklar. 1 1 0 100
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Dilin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE ŞAHİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 151,934 190,420 8 41 202 202 248

SAY 194,584 212,350 11 69 222 222 232

EA 167,340 203,380 13 79 293 293 333

Katılımlar: 17 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,68 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,85 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,41 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 2 1 1,75 29 0,10 0,04 0,03

Sosyal-2 46 2 1 1,75 4 2,78 1,53 3,16

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 11,79 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 2,18 1,25

Matematik 40 11 8 9,00 23 14,35 14,69 10,67

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 2,21 2,58 1,57

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,69 4,06 2,76

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,46 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 8,35 9,52 6,30

Toplam: 286 58 43 46,83 16 66,62 64,23 64,99

Sosyal-2                                           Ed E

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik DEACEaBDaC e    e d D bEEe d            

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri bea bc        CbcBA        cdB e E   ED 

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRANURYILDIRIM 3 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 156,397 190,420 1 37 193 193 239

SAY 162,884 212,350 1 96 337 337 370

EA 145,310 203,380 1 96 336 336 392

Katılımlar: 1 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,25 1,37 1,96

Edebiyat 18 1 6 -0,50 -3 -0,50 2,72 3,76

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 -1,00 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,25 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 16 1,00 3 1,00 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 6 -1,50 -14 -1,50 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 -1,00 0,47 1,00

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,50 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 1,25 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 2 4 1,00 17 1,00 0,04 0,03

Sosyal-2 46 8 25 1,75 4 1,75 1,53 3,16

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,50 2,58 1,57

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,25 4,06 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 -0,75 9,52 6,30

Toplam: 286 51 68 33,58 12 33,58 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 EbdADa dC b  cd     ad      e a ec e edC

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2  d   c bbeccba cceaaB a CAeBecBb Cd e   addCaE

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Fen Bilimleri    d c           d                      

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 1 0 100
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÜNLÜER 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,987 190,420 1 14 74 74 85

SAY 208,134 212,350 1 58 179 179 188

EA 274,782 203,380 1 7 31 31 32

Katılımlar: 1 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 5 0 5,00 83 5,00 1,37 1,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 13,00 2,72 3,76

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,75 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,75 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 28,50 6,92 9,69

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 15,25 12,51 9,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,18 1,25

Matematik 40 16 3 15,25 38 15,25 14,69 10,67

Toplam: 286 84 33 75,33 26 75,33 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 BA AEDEBBdCBECBADeDBdCEaaA EABCD BbDCCD 

Cevap Anahtarı B BACAEDEBBECBECBADBDBCCEECADEABCDEBCDCCDB

Matematik  AAEDCCEaA   BbaACECB      D B          

Cevap Anahtarı B AAAEDCCEEADBDBDEACECBDCCEAADBBDECEBECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 2 1 200
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EFOR AYT TIPKI SINAV DENEME

ANKARA / ÇANKAYA / GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ CENGİZ 2798 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 156,117 190,420 1 38 195 195 241

SAY 253,914 212,350 1 26 67 67 70

EA 201,870 203,380 1 37 164 164 178

Katılımlar: 1 98 342 342 406

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,45 41

TYT Sosyal 20 9 5 7,32 37

TYT Matematik 40 7 4 6,03 15

TYT Fen 20 3 3 1,78 9

Türkçe 6 3 0 3,00 50 3,00 1,37 1,96

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 0,25 2,72 3,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 1,72 2,29

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,12 1,67

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 3 3,25 8 3,25 6,92 9,69

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,36 0,64

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,25 0,47 1,00

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,20 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,26 0,46

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,03

Sosyal-2 46 0 1 -0,25 -1 -0,25 1,53 3,16

Matematik-2 30 20 9 17,75 59 17,75 12,51 9,41

Geometri 10 4 5 2,75 28 2,75 2,18 1,25

Matematik 40 24 14 20,50 51 20,50 14,69 10,67

Fizik 14 6 8 4,00 29 4,00 2,58 1,57

Kimya 13 7 2 6,50 50 6,50 4,06 2,76

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,75 2,87 1,97

Fen Bilimleri 40 19 15 15,25 38 15,25 9,52 6,30

Toplam: 286 85 57 70,33 25 70,33 64,23 64,99

Edebiyat-Sosyal-1 EC A  D    c  d   b                     

Cevap Anahtarı A ECBADBDBCCEEBACAEDEBBECBCDEBCADEABDBCDCC

Sosyal-2            a                                  

Cevap Anahtarı A CEADBABEDCAEDBCDEAECBCDBCADBDABDACBBAEAEEBECDE

Matematik DEACEaBDab ceDBBAbAdDCCEaADBDcCbBbc CdBc

Cevap Anahtarı A DEACECBDCCEAADBBAAAEDCCEEADBDBCDBADECEBE

Fen Bilimleri ECbdAEbbdcEbaDCD BADC ca C EEBeceE d EDc

Cevap Anahtarı A ECDBAECDCAECEDCDABADCDDBBCCEEBCADECEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
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